证券代码：688176         证券简称：亚虹医药        公告编号：2022-042

江苏亚虹医药科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次上市流通的限售股数量为 127,138,088 股，限售期为自江苏亚虹医

药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 12 个月。

 本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 9 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 12 月

1 日出具的《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》（证监许可[2021]3797 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股

（A 股）股票 110,000,000 股，并于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上

市，发行完成后总股本为 570,000,000股，其中有限售条件流通股 469,225,978股，

无限售条件流通股 100,774,022 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及的限售股股东

数量为 18 名，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应

的股份数量为 127,138,088 股，占公司股本总数的 22.30%，现锁定期即将届满，

将于 2023 年 1 月 9 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行

股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的

情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行

股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，

本次申请上市流通限售股股东就所持公司股份锁定事宜作出承诺如下：

（一）自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业

/本人于本次发行上市前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

（二）本企业/本人将忠实履行承诺，如本企业/本人违反上述承诺或法律强

制性规定减持股票的，本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上

公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持公

司股票所得归公司所有。如本企业/本人未将违规减持所得上交公司，则公司有

权扣留应付本企业/本人现金分红中与本企业/本人应上交公司的违规减持所得金

额相等的现金分红。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司首次公开发行股

票并上市的持续督导机构，经核查认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了

其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行限售股份上市

流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

保荐机构对公司本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 127,138,088 股，占公司目前股份总数

的比例为 22.30%。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 1 月 9 日。

（三）本次首次公开发行限售股上市流通明细清单

序

号
股东名称

持有限售股

股数（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量

（股）

剩余限售

股数量

（股）

1
北京龙磐健康医疗投资中

心（有限合伙）
24,735,039 4.34% 24,735,039 0

2
中小企业发展基金（深圳

有限合伙）
12,102,586 2.12% 12,102,586 0

3
杭州凯泰民德投资合伙企

业（有限合伙）
9,894,015 1.74% 9,894,015 0

4
西藏虹瓴创业投资中心

（有限合伙）
9,894,015 1.74% 9,894,015 0

5

北京开元正道创业投资中

心（有限合伙）－北京开

元弘道创业投资中心（有

限合伙）

9,893,993 1.74% 9,893,993 0

6

宁波燕园世纪股权投资有

限公司－宁波燕园创新创

业投资合伙企业（有限合

伙）

9,682,031 1.70% 9,682,031 0

7 付秋实 6,401,926 1.12% 6,401,926 0

8

宁波姚商燕创私募基金管

理有限公司－宁波燕园姚

商产融股权投资合伙企业

（有限合伙）

6,051,280 1.06% 6,051,280 0

9 赵丹 4,947,008 0.87% 4,947,008 0

10

北京启航创业投资管理有

限公司－北京中关村发展

启航产业投资基金（有限

合伙）

4,947,008 0.87% 4,947,008 0

11

深圳市倚锋投资管理企业

（有限合伙）－深圳市倚

锋九期创业投资中心（有

限合伙）

4,841,034 0.85% 4,841,034 0

12

杭州凯泰资本管理有限公

司－厦门金圆凯泰展鸿健

康成长创业投资合伙企业

（有限合伙）

4,841,034 0.85% 4,841,034 0

13
Prized Resources Holdings

Limited
4,553,408 0.80% 4,553,408 0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1 首发限售股 127,138,088 12

合计 127,138,088 12

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发

行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

上海泰甫创业投资管理有

限公司－上海泰沂创业投

资合伙企业（有限合伙）

3,601,705 0.63% 3,601,705 0

15
江苏燕园东方创业投资合

伙企业（有限合伙）
3,384,481 0.59% 3,384,481 0

16

北京京工弘元投资管理有

限公司－北京京工弘元创

业投资中心（有限合伙）

2,473,504 0.43% 2,473,504 0

17

北京崇德英盛投资管理有

限公司－北京崇德英盛创

业投资有限公司

2,473,504 0.43% 2,473,504 0

18

宁波燕园世纪股权投资有

限公司－宁波荣舜燕园创

业投资合伙企业（有限合

伙）

2,420,517 0.42% 2,420,517 0

合计 127,138,088 22.30% 127,138,088 0