证券代码：833171        证券简称：国航远洋        公告编号：2023-006

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于延长公司股东股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、基础情况

根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意福建国航远洋运输（集团）股

份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

2885号，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特

定合格投资者公开发行股票 111,000,000股，发行价格 5.2 元/股（以下简称“公

开发行”）。公司于 2022年 12月 15日在北京证券交易所上市。本次公开发行前，

公司实际控制人及一致行动人、公司董事（不含独立董事及未在公司领取薪酬的

董事，下同）、高级管理人员就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

自公司公开发行并上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价

均低于发行价，或上市后 6个月期末收盘价低于发行价（发行价指公司本次向不

特定合格投资者公开发行股票的价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、

转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照有关规定作相应价格调整），

则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。

二、 相关股东股份锁定期延长情况

截至 2023 年 1 月 12 日收盘，本公司相关股东关于限售安排及自愿锁定承

诺的相关条件已触发，其持有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月，到期后方

可解除锁定，具体情况如下：

序号 股东名称 锁定持股数

量（股）

锁定持股

比例（%）

原锁定期截止日 延长后锁定期截

止日

1 王炎平 176,067,543 31.70 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

2 张轶 80,000,000 14.40 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

3 林耀明 17,940,900 3.23 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

4 林婷 12,358,333 2.23 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

5 福州开发区

畅海贸易有

限公司

5,460,500 0.98

2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

6 福州开发区

开元贸易有

限公司

4,542,600 0.82

2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

7 上海融沣融

资租赁有限

责任公司

15,275,247 2.75

2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

8 福建国航远

洋投资实业

有限公司

14,228,000 2.56

2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

9 上海韦达实

业有限公司
4,990,000 0.90

2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

10 薛勇 2,578,954 0.46 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

11 周金平 1,268,863 0.23 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

12 徐倪伟 536,000 0.10 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

13 何志强 200,000 0.04 2023年 12月 15日 2024年 6月 15日

特此公告。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年 1月 13日