关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告

股票简称：北方国际              股票代码：000065             公告编号：2023-005

转债简称：北方转债              转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告

信息披露义务人江苏悦达集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次权益变动为公司持股 5%以上股东通过大宗交易方式减持股份，不

触及要约收购。

2 本次权益变动后，江苏悦达集团有限公司（以下简称“江苏悦达”）持有北

方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）股份从 52,439,094

股减少至 50,085,294 股，持股比例由 5.234961%减少至 4.999982%，不再是持有

公司 5%以上股份的股东。

3、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对

公司治理结构及持续经营产生影响。

公司于 2023 年 1 月 19 日收到股东江苏悦达的《简式权益变动报告书》，现

将具体情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人的基本信息

公司名称 江苏悦达集团有限公司

注册地 江苏省盐城市世纪大道东路 2 号

法定代表人 张乃文

注册资本 670000 万元

统 一社会信用 91320900140132611G

代码

企业类型 有限责任公司(国有控股)

主要经营范围

许可项目：道路机动车辆生产；房地产开发经营；

燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

准）

一般项目：煤炭及制品销售；以自有资金从事投资

活动；企业总部管理；汽车零部件及配件制造；新

能源汽车整车销售；汽车销售；供应链管理服务；

工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会

经济咨询服务；金属材料销售；金属矿石销售；化

肥销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；

进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动）

营业期限 1998-12-31 至  无固定期限

主要股东 盐城市人民政府、江苏省财政厅

通讯地址 江苏省盐城市世纪大道东路 2 号

（二）本次权益变动基本情况

股东名称 变动方式 减持时间 减持数（股） 减持比例

江苏悦达 大宗交易 2023 年 1 月 18 日 2,353,800 0.234978%

注：本次权益变动所涉及股份为无限售流通股，均不存在表决权委托或受限

等任何权利限制或被限制转让的情况。

（三）本次权益变动前后股东持股上市公司股份情况

股东

名称

股份性

质

本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

江苏

悦达

无限售

流通股
52,439,094 5.234961% 50,085,294 4.999982%

二、其他事项

（一）江苏悦达在公司 2016 年重大资产重组中作出关于认购股份锁定期的

承诺，“通过本次交易取得的北方国际股份自该等股份上市之日（2016 年 12 月

19 日）起 36 个月内不以任何方式进行转让”。 江苏悦达在承诺期间履行了股份

锁定的承诺。江苏悦达通过公司 2016 年重大资产重组取得的股份已于 2020 年 1

月 10 日解除限售，本次减持不违反其股份锁定承诺。

（二）江苏悦达已按规定就本次权益变动事项编制权益变动报告书，详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日