证券代码：300203            证券简称：聚光科技          公告编号：2023-008

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于控股股东部分股份解除冻结及被动减持并致歉的公告

控股股东之一浙江睿洋科技有限公司保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。

特别提示：

根据公司控股股东睿洋科技通知,2023年2月14日-16日，其持有的公司股份

62.64万股，占公司总股本的0.14%，被人民法院要求东兴证券协助执行强制卖出

导致被动减持。睿洋科技未提前接到人民法院及东兴证券关于强制卖出股票的通

知，故未能提前披露减持计划，对此睿洋科技深表歉意，敬请广大投资者谅解。

截止本公告日，与本次《协助执行通知书》相关剩余冻结股票数为5.9762

万股，目前，睿洋科技正在与债权人银行及人民法院协商后续处理方案，不排除

人民法院后续继续执行《协助执行通知书》剩余部分股票，公司将根据进展情况

督促睿洋科技及时履行信息披露义务。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司

控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）的通知，获悉睿

洋科技所持有本公司的部分股份解除冻结后被强制卖出导致被动减持，具体情况

如下：

一、股东部分股份解除冻结的基本情况

股东名称

是否为控股

股东或第一

大股东及其

一致行动人

本次解除冻结股

份数量

占其所持

股份比例

占公司总

股本比例
起始日 解除日期

司法冻结

执行人

睿洋科技 是 231,700 0.31% 0.05%
2023-02-

07

2023-02-

14

杭州市上

城区人民

法院

睿洋科技 是 207,800 0.28% 0.05%
2023-02-

07

2023-02-

15

杭州市上

城区人民

法院

睿洋科技 是 186,900 0.25% 0.04%
2023-02-

07

2023-02-

16

杭州市上

城区人民

法院

二、股东股份累计冻结的情况

截至2023年2月16日，睿洋科技及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如

下：

股东名称 持股数量
持股比

例

累计被冻结数

量(股)

累计被标记

数量（股）

合计占其所持

股份比例

合计占公司总

股本比例

睿洋科技 73,837,947 16.32% 6,597,052 0 8.93% 1.46%

普渡科技 51,821,600 11.45% 0 0 0 0

注：上述表中累计被冻结数量中638.3452万股系由于睿洋科技为其下属的PPP项目公司银行债务提供连

带责任保证，导致睿洋科技持有公司的部分股份被司法冻结。目前，睿洋科技正在积极与债权人沟通。具

体情况详见公司分别于2022年11月3日、2022年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网披露的《关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2022-074）、《关于控股股东办理质押回

购业务、部分解除质押业务及部分股份被冻结的公告》（公告编号：2022-079）；上述表中累计被冻结数

量中21.36万股系由于睿洋科技为他人银行债务提供连带责任保证，债务人到期债务未清偿， 导致睿洋科

技部分股份被司法冻结。具体情况详见公司于2023年2月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2023-007）。

三、股份被动减持情况

本次睿洋科技减持股份的原因：

2011年，睿洋科技为杭州龙都茶业有限公司（实际控制人葛颂德）在银行贷

款（金额1000万元）提供连带责任保证，因杭州龙都茶业有限公司拒不履行还款

义务，导致债权人银行向人民法院起诉要求担保人睿洋科技履行担保代偿责任。

因杭州龙都茶业有限公司实际控制人葛颂德，涉嫌骗取债权人银行贷款1000

万元，涉嫌骗取睿洋科技为其还款提供连带责任保证，经受害人报案，公安机关

于2013年6月对葛颂德涉嫌骗取贷款罪立案侦查，葛颂德于2019年以骗取贷款罪

被判决入狱。

上述刑事案件结束后，债权人银行起诉借款人和睿洋科技，要求睿洋科技代

偿全额1000万元本金及2013年起计算的违约罚息。睿洋科技认为连带担保责任的

民事诉讼已经过了保证有效期和诉讼有效期，对债权人银行要求的代偿全额本金

及违约罚息金额要求提出异议，经人民法院一审判决及中级人民法院二审判决睿

洋科技应承担保证责任。

睿洋科技于2023年2月16日知悉人民法院于2023年2月8日出具了《协助执行

通知书》[（2021）浙0102执3075号]，《协助执行通知书》要求东兴证券股份有

限公司（以下简称“东兴证券”）将睿洋科技持有的上市公司股票686,162股，

冻结状态调整为可售冻结，以市场价卖出。东兴证券于2023年2月14日-2023年2

月16日强制卖出公司股份626,400股，占公司总股本的0.14%。减持股份情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股）
减持比例

（%）

睿洋科技

法院通过集中

竞价交易强制

卖出

2023 年 2 月 14日 33.33 231,700 0.05

2023 年 2 月 15日 32.25 207,800 0.05

2023 年 2 月 16日 30.98 186,900 0.04

合计 — — 626,400 0.14

注：表中所指减持比例，以截止本公告日公司总股本剔除回购股份数量后的股份总数448,737,600股计

算得出。

本次睿洋科技被强制卖出前后持股情况如下：

股东

名称
股份性质

本次被强制卖出前持有股份 本次被强制卖出持有股份

股数（股）

占总股

本比例

（%）

占剔除回购

股份数量后

总股本比例

（%）

股数（股）

占总股

本比例

（%）

占剔除回购

股份数量后

总股本比例

（%）

睿洋

科技

合计持有股份
74,464,347 16.46 16.59 73,837,947 16.32 16.45

其中：无限售条件

股份
74,464,347 16.46 16.59 73,837,947 16.32 16.45

有限售条件股份
0 0 0 0 0 0

注：表中所指总股本为452,517,400股，剔除回购股份数量后总股本为448,737,600股。

四、其他说明

本次睿洋科技减持股份系被法院强制卖出，因睿洋科技对债权人银行要求的

代偿全额本金及违约罚息金额存在异议，并与债权人银行沟通减少违约利息金

额，故未履行生效的法律文书。因睿洋科技未提前接到人民法院及东兴证券关于

强制卖出股票的通知，故未能提前披露减持计划，对此睿洋科技深表歉意，敬请

广大投资者谅解。

本次被动减持对公司的运行和经营管理不会造成重大影响，不会导致公司实

际控制权发生变更。

截止本公告日，与本次《协助执行通知书》相关剩余冻结股票数为59,762

股，目前，睿洋科技正在与债权人银行及人民法院协商后续处理方案，不排除人

民法院后续继续执行《协助执行通知书》剩余部分股票，公司将根据进展情况督

促睿洋科技及时履行信息披露义务。截止目前，控股股东睿洋科技经营情况正常，

最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情

况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、睿洋科技出具的《告知函》；

2、人民法院出具的《协助执行通知书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

二〇二三年二月十六日