证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2023-012

湖北振华化学股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公

司”）持股 5%以上股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）

大宗交易减持股份，导致其持有公司股份比例下降至 5%以下，不触及要约

收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，化医集团持有上市公司股份从 27,198,166 股减少至

25,450,800 股，持股比例从 5.343281%减少至 4.999998%。

 除参与本次交易外，化医集团在未来十二个月内有继续减持上市公司股份

的计划。如后续发生相关权益变动事项，化医集团作为信息披露义务人将

严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称 重庆化医控股（集团）公司

企业性质 有限责任公司（国有独资）

注册地 重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

法定代表人 段彩均

注册资本 262,523.215961 万元

成立日期 2000 年 08 月 25 日

统一社会信用代码 915000004504171888

经营范围
对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、

技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）

（二）本次权益变动情况

化医集团于 2023 年 3 月 23 日通过大宗交易方式减持振华股份无限售条件流通

股 1,747,366 股，占公司总股本的 0.343283%，本次减持后，化医集团持有振华股份

25,450,800 股，均为无限售条件流通股，占公司当前总股本的 4.999998%。

1、本次权益变动具体情况

（1）本次权益变动前，化医集团持有上市公司股票 27,198,166 股，占当时公

司总股本的 5.343281%。

（2）2023 年 3 月 23 日，化医集团通过大宗交易方式减持公司股份 1,747,366

股，截至本公告披露日，化医集团持有上市公司股份 25,450,800 股，占公司当前总

股本的 4.999998%。

2、本次权益变动前后的持股情况

股东名称
权益变动前持有股份 权益变动后持有股份

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

化医集团 27,198,166 5.343281% 25,450,800 4.999998%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致控股股东、实际

控制人的变化。

2、本次权益变动系减持导致持股比例下降至 5%以下，不触及要约收购、不涉

及资金来源。

3、本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露的简式权益变动报告书，

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振华股

份简式权益变动报告书》。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日