证券代码：600078         证券简称：ST 澄星          公告编号：临 2023-021

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日收到

上海证券交易所《关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2022 年年度报告及公司股票

申请撤销其他风险警示事项的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】0289 号）

（以下简称“问询函”），具体内容如下：

“江苏澄星磷化工股份有限公司：

2023 年 3 月 29 日，你公司披露 2022 年年度报告及关于公司股票申请撤销其

他风险警示的公告。依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号

——年度报告的内容与格式》等规则的要求，我部对你公司 2022 年年度报告及申

请撤销其他风险警示等公告进行了事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规

则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步核实并补充披露以下信息。

一、关于公司股票申请撤销其他风险警示事项

公司在申请撤销其他风险警示公告中称，董事会认为 2020 年、2021 年度内

部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响已经消除。根据 2020 年内部控制审计

报告，年审会计师事务所出具否定意见涉及资金占用事项。前期，你公司披露公

告称，公司原控股股东江阴澄星实业集团有限公司（以下简称澄星集团）占用上

市公司资金 21.25 亿元。

1.2022 年 3 月，法院在公司控股股东的重整债权申报过程中，通过判决对公

司 2021 年 12 月 31 日的债权债务关系进行了确认，认定澄星集团占用上市公司资

金形成的债务已经转由江苏资产管理有限公司（以下简称江苏资产）承担。2022

年 4 月 15 日，管理人账户收到江苏资产支付的 22.56 亿元款项。2022 年 4 月 20

日，公司披露于 4月 14 日达成的《和解协议》，对公司债权受偿及经营方案进行

了安排。2022 年 4 月 28 日，法院裁定公司完成破产和解。请你公司核实并补充

2

披露：（1）公司收到江苏资产 22.56 亿元占用回款后，是否根据《和解协议》用

于清偿债务，如是，请说明资金支付的对象、方式、金额及具体流向；如否，请

说明该笔回款的资金使用情况；（2）江苏资产作为公司债权人，请说明公司对江

苏资产债务的清偿方式、时间、清偿实际支付金额或实际替代其他债权对应金额，

并计算说明公司对江苏资产债务的清偿率。

2.根据公司披露的《和解协议》，对普通债权人提出两套清偿方案，其中方案

一包括了解决资金占用问题，方案二的普通债权余额部分于和解协议执行期内获

得 20%留债清偿。请你公司：（1）列表说明选择方案一、方案二的普通债权人名

称、债权金额、实际受偿金额、受偿时间；（2）补充披露选择方案一的债权人之

间是否存在关联关系，或其他利益安排。

3.2021 年 12 月 31 日，江苏资产出具《债权人说明》，称现持有公司债权金

额已逾 17.46 亿元，其同意在 2022 年 4 月 30 日前联动公司全体债权人对澄星集

团及其相关方的应收款 22.23 亿元（未经审计，最终以审计为准）全额变现或接

受公司以其对澄星集团及其相关方的应收款 22.23 亿元（未经审计，最终以审计

为准）等额替代现金对江苏资产等债权人持有的债权进行清偿。请你公司核实并

补充披露：（1）江苏资产对公司逐笔债权形成的背景、过程、时间、金额，其中，

如涉及江苏资产向公司其他债权人收购债权的，请逐笔说明原债权人名称、收购

债权金额及收购实际支付对价；（2）就上述江苏资产对公司原债权人持有债权的

收购，说明交易双方已履行的决策审批程序，相关决策程序的合法合规性，以及

债权转让是否具有法律效力；（3）相关债权转让协议是否附带生效条件或其他约

定，后续是否涉及以其他方式返还或其他利益安排，是否存在其他应当披露的重

大事项。

二、关于公司 2022 年年度报告信息披露事项

4.关于应收款项和应收款项融资。年报显示，公司 2022 年年末应收账款和应

收款项融资余额合计 6.55 亿元，同比增长 67.2%，远高于营业收入 36.12%的增长

率，公司主要产品中仅磷酸销售量同比增长 24.54%，磷酸盐和黄磷销售量均同比

下滑。请你公司：（1）补充披露报告期内公司前五大客户名称、交易背景、对应

产品、交易金额、付款安排、合同主要条款、期后回款情况、收入确认时点等，

说明与控股股东是否存在关联关系以及其他业务往来，并补充披露报告期内关联

交易金额及占比；（2）结合公司销售信用政策变化、主要客户变化、减值计提情

况等，说明期末应收款项和应收账款余额大幅波动的原因，与营业收入、主要产

品销售量等变动不一致的合理性。请年审会计师发表意见。

5.关于其他应收款。年报显示，公司报告期内对江阴澄星实业集团有限公司

和同一控制下的汉邦石化有限公司的其他应收款余额分别为 14.8 万元、0.77 万

元，非经营性资金占用专项说明显示上述款项系代垫餐饮服务费，对江阴澄星实

业集团有限公司热电厂（以下简称热电厂）应收 207.31 万元，上述款项均分类

为经营性往来，公司已全额计提减值。请你公司：（1）补充说明上述款项的形成

背景、时期和全额计提减值的原因，以及公司代垫餐饮服务费的合理性，与热电

厂的交易是否存在真实的货物流转，是否实质为非经营性资金占用，前期披露的

相关分类是否准确；（2）全面自查是否存在其他应披露未披露的关联方非经营性

资金占用情况。请年审会计师发表意见。

6.关于在建工程。年报显示，报告期末公司尚有三个在建工程项目未完工，

分别是新建钦州厂区配套工程、宣威磷酸氢钙项目和高纯度电子级磷酸项目，

2021-2022 年累计投入约 500 万元，期末余额合计 4.13 亿元，工程进度相比 2021

年年末无进展，仅在 2021 年有 392 万元在建工程转入固定资产。请公司：（1）补

充披露上述三项在建工程的建设情况，包括投入资金金额、投资时间、决策情况、

主要用途、形成资产的具体情况；（2）补充说明在建工程长期未转入固定资产的

主要原因，并结合行业发展及产品销售现状论证是否充分计提减值准备；（3）核

实上述改造投入资金的具体用途和资金流向。请年审会计师发表意见。

请你公司收到问询函后立即对外披露，并在 10 个交易日内针对上述问题书面

回复我部，并履行信息披露义务。”

对于《问询函》所涉问题，公司高度重视，将按照《问询函》的要求尽快落

实相关工作，并就上述事项予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日