证券代码: 300593 证券简称: 新雷能 公告编号: 2023-018 北京新雷能科技股份有限公司

# 关于2022年向特定对象发行A股股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次解除限售股份为公司2022年向特定对象发行的股份,解除限售的股份数量为37,849,061股,占目前公司总股本的9.1468%。
  - 2、本次解除限售股份上市流通日期为2023年4月26日。
  - 一、本次解除限售股份情况及股本情况
    - (一) 本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2062号)同意注册,北京新雷能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"新雷能")向19名特定对象发行股票37,849,061股,每股发行价格为人民币41.76元/股,本次募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元,募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元。本次向特定对象发行股票新增股份于2022年10月26日上市,股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。发行后公司总股本372,697,236股增加至410,546,297股。

(二)公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况

自公司 2022 年向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日,公司因股权激励限制性股票归属股本总额增加至 413,796,402股,其中限售条件流通股/非流通股 109,542,231股,占公司总股本的 26.47%。

自公司 2022 年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露 日,公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致 2022 年 度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。

#### 二、承诺履行情况

作为公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行对象,承 诺:自新雷能本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六 个月内不转让本次认购的股份,并委托新雷能董事会向中国证券登记 结算有限责任公司申请对上述认购股份办理锁定手续,以保证上述股 份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。

公司本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺, 未出现违反上述承诺的情形,也不存在非经营性占用公司资金或公司 为其提供违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日:2023年4月26日(星期三)。
- 2、本次解除限售股份的数量为 37, 849, 061 股, 占公司总股本的 9.1468%。

- 3、本次申请解除限售的股份为公司 2022 年向特定对象发行的股份,发行对象共计 19 名,涉及 62 个证券账户。
  - 4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	彤	t东名称(及产品名称)	持有限售 股数量 (股)	本次解除 限售股数 量(股)
1	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司一富国新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 基金	287,356	287,356
2		招商银行股份有限公司一富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	239,464	239,464
3		上海浦东发展银行股份有限公司一富 国融泰三个月定期开放混合型发起式 证券投资基金	239,464	239,464
4		富国富增股票型养老金产品—中国银 行股份有限公司	431,034	431,034
5	阳光资产-工商	商银行-主动配置二号资产管理产品	1,197,318	1,197,318
6	阳光资管-工商 理产品	的银行-阳光资产-周期主题精选资产管	1,197,318	1,197,318
7	周雪钦		1,197,318	1,197,318
8	嘉实基金管理	有限公司	1,197,318	1,197,318
9	招商证券股份	有限公司	1,197,318	1,197,318
10		中国建设银行股份有限公司-易方达 创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	505,781	505,781
11		中国工商银行股份有限公司-易方达 新经济灵活配置混合型证券投资基金	505,781	505,781
12		中国邮政储蓄银行股份有限公司一易 方达改革红利混合型证券投资基金	168,598	168,598
13	易方达基金 管理有限公 司	中国建设银行股份有限公司-易方达 国防军工混合型证券投资基金	3,371,874	3,371,874
14		中国建设银行股份有限公司-易方达 信息产业混合型证券投资基金	303,468	303,468
15		上海浦东发展银行股份有限公司-易 方达瑞程灵活配置混合型证券投资基 金	337,187	337,187
16		中国银行股份有限公司一易方达均衡 成长股票型证券投资基金	168,598	168,598
17		中国建设银行股份有限公司-易方达 信息行业精选股票型证券投资基金	202,312	202,312
18		招商银行股份有限公司一易方达品质 动能三年持有期混合型证券投资基金	1,433,046	1,433,046
19		中国银行一易方达平稳增长证券投资	168,591	168,591

		基金
20		中国工商银行股份有限公司一易方达 科翔混合型证券投资基金	505,781	505,781
21		上海浦东发展银行股份有限公司一易 方达创新未来混合型证券投资基金 (LOF)	168,596	168,596
22		中国建设银行股份有限公司—易方达 科创板两年定期开放混合型证券投资 基金	134,874	134,874
23		易方达泰恒股票专项型养老金产品— 招商银行股份有限公司	134,874	134,874
24		宁波银行股份有限公司一易方达全球 成长精选混合型证券投资基金(QDII)	50,578	50,578
25		基本养老保险基金一二零五组合	927,265	927,265
26		易方达基金-国新投资有限公司-易 方达基金-国新1号单一资产管理计 划	109,585	109,585
27		易方达基金一国新投资有限公司一易 方达基金一国新7号(QDII)单一资 产管理计划(均衡组)	109,585	109,585
28		易方达基金一国新央企新发展格局私 募证券投资基金一易方达基金一央企 稳健收益-2单一资产管理计划	337,187	337,187
29		易方达基金一中国人寿保险股份有限 公司一分红险一易方达国寿股份成长 股票型组合单一资产管理计划(可供 出售)	674,374	674,374
30	Goldman Sach	ns International	3,831,417	3,831,417
31	JPMorgan Cha	ase Bank, National Association	1,340,996	1,340,996
32	平安资产管理	有限责任公司(光大永明)	1,197,318	1,197,318
33	平安资产管理	自有限责任公司(鑫享3号)	1,436,781	1,436,781
34	白文		1,197,318	1,197,318
35		财通基金-国泰君安金融控股有限公司-客户资金-财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	431,034	431,034
36		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	359,195	359,195
37	财通基金管	财通基金一中信建投证券股份有限公司一财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	239,464	239,464
38	理有限公司	财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	215,517	215,517
39		财通基金一苏州浙财金七彩中和投资基金合伙企业(有限合伙)一财通基金中和耕耘30号单一资产管理计划	119,732	119,732
40		财通基金一长城证券股份有限公司一 财通基金天禧定增 56 号单一资产管	95,785	95,785

		理计划
41		财通基金-东源投资鸣森定增1号私募 证券投资基金-财通基金天禧东源15 号单一资产管理计划	67,050	67,050
42		财通基金-首创证券股份有限公司-财 通基金汇通 2 号单一资产管理计划	47,893	47,893
43		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	47,893	47,893
44		财通基金一东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金一财通基金天禧 东源 11 号单一资产管理计划	47,893	47,893
45		财通基金一东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金一财通基金天禧 东源 17 号单一资产管理计划	47,893	47,893
46		财通基金-光大银行-西南证券股份有 限公司	47,893	47,893
47		财通基金一朱煜麟一财通基金煜行 1 号单一资产管理计划	23,946	23,946
48		财通基金-东源再融资主题精选 6号 私募证券投资基金-财通基金天禧东 源 19 号单一资产管理计划	23,946	23,946
49		财通基金一李海荣一财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	23,946	23,946
50		财通基金一倪力鸣一财通基金征程 2 号单一资产管理计划	7,184	7,184
51	国泰君安证券	股份有限公司	1,245,210	1,245,210
52		诺德基金一华泰证券股份有限公司一 诺德基金浦江 120 号单一资产管理计 划	1,472,701	1,472,701
53		诺德基金一广发证券股份有限公司一 诺德基金浦江 588 号单一资产管理计 划	95,786	95,786
54		诺德基金一磐厚蔚然一美好生活 13B 私募证券投资基金一诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	23,946	23,946
55	诺德基金管 理有限公司	诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF集合资产管理计划-诺德基金 易米定增 1 号单一资产管理计划	23,946	23,946
56		诺德基金一东源投资鸣森定增 1 号私 募证券投资基金一诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	11,973	11,973
57		诺德基金一袁莉一诺德基金浦江 770 号单一资产管理计划	11,973	11,973
58		诺德基金一通怡东风 10 号私募证券 投资基金一诺德基金浦江 624 号单一 资产管理计划	2,395	2,395
59	江苏瑞华投资 投资基金	管理有限公司-瑞华精选9号私募证券	1,700,191	1,700,191

60	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	1,915,708	1,915,708
61	北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健私募证券	1,795,977	1,795,977
	投资基金
62	阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产	1,197,318	1,197,318
	品
	合计	37,849,061	37,849,061

### 四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动数量	本次变动后
股份性质	数量(股)	比例(%)	(股)	数量 (股)	比例(%)
一、有限售 条件的股份	109, 542, 231	26. 47	-37, 849, 061	7, 169, 3170	17. 33
高管锁定股	71, 693, 170	17. 33	0	71, 693, 170	17. 33
首发后限售 股	37, 849, 061	9. 15	-37, 849, 061	0	0
二、无限售 条件的股份	304, 254, 171	73. 53	+37, 849, 061	342, 103, 232	82. 67
三、总股本	413, 796, 402	100	0	413, 796, 402	100

注:本表格为公司初步测算结果,本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 五、保荐机构的核查意见

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表;
- 2、股份结构表和限售股份明细表;
- 3、保荐机构核查意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2023年4月21日