证券代码：603196              证券简称：日播时尚          公告编号：2023-039

日播时尚集团股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2023

年 5 月 16 日、5 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，

触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准，公司已于 2023 年 5 月

18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《日播时尚股票交易异常波

动公告》（公告编号 2023-037）。2023 年 5 月 18 日，公司股价再次涨停，鉴于

近期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险提示如下：

一、标的公司自有矿产资源开发不及预期的风险

本次重大资产重组标的公司上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称“锦

源晟”、“标的公司”）目前自有矿产资源开发尚处于前期阶段，因此标的公司

目前金属冶炼加工业务主要通过对外采购矿石资源进行加工，对外采购的比例超

过 90%。标的公司存在未来自有矿产资源开发进度不及预期，从而无法保证供应

稳定以及利润率水平不及预期的风险。

二、标的公司新能源电池正极材料前驱体业务 2023 年可能无法实现盈利或

盈利占总体净利润的比例较低

标的公司新能源电池正极材料前驱体业务目前尚未产生利润，产能尚未完全

释放，2023 年标的公司新能源电池正极材料前驱体业务可能无法实现盈利或盈

利占总体净利润比例较低，可能对标的公司 2023 年净利润不会产生较大正向贡

献。

三、标的公司锦源晟目前收入和利润主要来自于矿产资源开发和冶炼加工业

务，新能源电池正极材料前驱体业务目前尚未产生利润，产能尚未完全释放，未

来标的公司收入结构中，新能源电池正极材料前驱体业务占比能否持续提升存在

一定的不确定性。提醒广大投资者理性决策，审慎投资。

四、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司

重大资产重组相关股票异常交易监管》，如公司本次交易事项首次公告前股票交

易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被

终止的风险。

五、公司 2022 年实现净利润 1,657 万元，2021 年实现净利润 8,123 万元，

2020 年实现净利润-4,752 万元，盈利水平较不稳定。

六、公司于 2023 年 5 月 16 日披露《日播时尚重大资产置换及发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易尚需履行多项审批程序，本次

交易方案能否获得相关认可，以及获得相关认可的时间，均存在不确定性。因此，

本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者注意上述风险。目前，公

司主营业务仍为精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服

务。

七、公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。目

前公司市盈率（TTM）为 155.55 倍。

八、标的公司锦源晟盈利水平不稳定，2020 年、2021 年、2022 年实现净利

润分别为 19,107.54 万元、34,152.08 万元、9,796.48 万元；2020 年、2021 年、2022

年经营活动产生的现金流量净额分别为 31,596.67 万元、16,057.94 万元、

-20,073.98 万元，上述财务数据未经审计，标的公司净利润与经营现金流波动较

大。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

                                           2023 年 5 月 19 日