证券代码：430556         证券简称：雅达股份          公告编号：2023-058

广东雅达电子股份有限公司

关于延长公司股东股份锁定期的公告

一、基本情况

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证

券监督管理委员会《关于同意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发

行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发

行股票的注册申请。公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。

本次公开发行前，公司实际控制人王煌英及其亲属王金标、王秋云、龚占勇，董

事、高级管理人员就所持股份的限售安排、锁定及减持股份的有关承诺如下：

公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或

者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发

行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如公司发生派

息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价作相应调整。

二、关于承诺人延长限售锁定期的情况

截止本公告日，公司实际控制人王煌英及其亲属王金标、王秋云、龚占勇，董事、

高级管理人员已触发上述承诺的履行条件，其持有本公司股票的锁定期在原锁定期基

础上自动延长 6个月，具体情况如下：

序号 股东名称
锁定持股数

（股）

锁定持股比

例（%）
原锁定期截止日 延长后限售期截止日 备注

1 王煌英 42,298,000 26.22  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

2 汤晓宇 22,166,200 13.74  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

3 叶德华 5,550,800 3.44  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

4 李桂友 3,092,800 1.91  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

5 邓大智 2,866,200 1.77  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

6 王金标 986,000 0.61  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

7 雷刚 500,000 0.31  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

8 王秋云 500,000 0.31  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

9 龚占勇 480,000 0.30  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

10 陈运平 456,800 0.28  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

11 刘华浩 200,000 0.12  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

12 曾保权 71,250 0.04  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日

13 王娟娟 105,203 0.07  2024 年 3 月 16 日 2024 年 9 月 16 日 新任高管

特此公告。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日