证券代码：600556                     证券简称：天下秀               公告编号：临 2023-052

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于持股 5%以上股东及其一致行动人

股东权益变动累计达到 5%的提示公告

重要内容提示：

 本次权益变动属于持股5%以上股东及其一致行动人通过集中竞价及大宗

交易方式减持公司股份，不会触及要约收购，不会导致实际控制人发生

变化。

 信息披露义务人厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“厦门赛富”）和嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉

兴腾元”）为一致行动人，本次权益变动后，二者合计持有上市公司股

份比例从初始的11.00%减少至6.00%，（其中厦门赛富持有上市公司股

份比例从初始的5.50%减少至3.00%，嘉兴腾元持有上市公司股份比例从

初始的5.50%减少至3.00%）。上述股份来源于本公司非公开发行股份。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27

日收到信息披露义务人厦门赛富、嘉兴腾元（以下合称“信息披露义务人”）

发来的《简式权益变动报告书》，自2022年1月26日至2023年6月20日期间，信

息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份90,385,483股，占

公司总股本的5.00%，本次权益变动后，二者合计持有上市公司股份比例从初始

的11.00%减少至6.00%，（其中厦门赛富持有上市公司股份比例从初始的5.50%

减少至3.00%，嘉兴腾元持有上市公司股份比例从初始的5.50%减少至3.00%）。

现将有关权益变动情况公告如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 本次权益变动的基本情况

信息披

露义务

人基本

信息

名称 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）

住所 厦门市思明区金融中心大厦15层1520

执行事务合伙人
天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）（委派

代表：阎焱）

权益变动时间 2022年1月26日至2023年6月20日

权益变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）

减持比例

（%）

集中竞价

2022.1.26

至

2022.7.25

人民币

普通股 18,068,742 0.9995

集中竞价

2022.9.14

至

2023.3.13

人民币

普通股 15,621,171 0.8641

大宗交易

2023.3.14

至

2023.3.31

人民币

普通股
4,693,310 0.2596

集中竞价

2023.5.29

至

2023.6.20

人民币

普通股
6,460,600 0.3574

大宗交易 2023.6.20
人民币

普通股
350,000 0.0194

合计 - - 45,193,823   2.500

信 息 披

露 义 务

人 基 本

信息

名称 嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）

住所
浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号

楼102室-46

执行事务合伙人
天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）（委派

代表：阎焱）

权益变动时间 2022年1月26日至2023年6月20日

权 益 变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）

减持比例

（%）

集中竞价

2022.1.26

至

2022.7.25

人民币

普通股
18,068,700 0.9995

集中竞价

2022.9.14

至

2023.3.13

人民币

普通股
15,577,150 0.8617

大宗交易

2023.3.14

至

2023.3.31

人民币

普通股
4,693,310 0.2596

集中竞价

2023.5.29

至

2023.6.20

人民币

普通股
6,502,500 0.3597

大宗交易 2023.6.20
人民币

普通股
350,000 0.0194

合计 - - 45,191,660  2.500

厦门赛富和嘉兴腾元均为依法设立的私募股权基金，二者的执行事务合伙

人和基金管理人均为天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙），因此厦门赛富

和嘉兴腾元系同一主体控制的两家私募股权投资基金，属于一致行动人。

二、 本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

厦门赛富初始持有公司的99,501,207股股份，其中无限售条件股份

90,455,642股，有限售条件股份9,045,565股；嘉兴腾元初始持有公司的

99,501,207股股份，其中无限售条件股份90,455,642股，有限售条件股份

9,045,565股。具体上市流通信息请详见公司于2021年12月28日披露的《关于重

大资产重组部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-049）。

公司于2022年1月5日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编

号：2022-001），厦门赛富和嘉兴腾元拟在本公告披露之日起15个交易日后的6

个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份数量合计不超过36,154,952股，即合

计减持比例不超过本公司总股本的2%（厦门赛富和嘉兴腾元各自减持的比例均

不超过1%）。

2022年4月26日，公司披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编

号：临2022-017），厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司

股份18,060,040股，占公司总股本的0.999%。

2022年6月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数

占总股

本比例

（%）

股数

占总股

本比例

（%）

厦门赛富

股权投资

合伙企业

（有限合

伙）

合计持有股份 99,501,207 5.50 54,307,384 3.00

其中：无限售条

件股份
90,455,642 5.00 54,307,384 3.00

有限售条件股份 9,045,565 0.50

嘉兴腾元

投资合伙

企业（有

限合伙）

合计持有股份 99,501,207 5.50 54,309,547 3.00

其中：无限售条

件股份
90,455,642 5.00 54,309,547 3.00

有限售条件股份 9,045,565 0.50

超过1%的提示性公告》（公告编号：临2022-026），厦门赛富和嘉兴腾元通过

集中竞价方式累计减持公司股份19,060,040股，占公司总股本的1.05%。

2022年7月26日，公司披露了《股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编

号：2022-030），厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股

份36,137,442股，占公司总股本的1.999%。

2022年8月23日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编

号：2022-035），厦门赛富和嘉兴腾元拟在本公告披露之日起15个交易日后的6

个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份数量合计不超过36,154,952股，即合

计减持比例不超过本公司总股本的2%（厦门赛富和嘉兴腾元各自减持的比例均

不超过1%）。

2022年11月8日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持

超过1%的提示性公告》（公告编号：临2022-056），自2022年6月17日至2022

年11月4日期间，厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式累计减持公司股份

19,077,402股，占公司总股本的1.0553%。

2022年12月14日，公司披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》（公告

编号：临2022-062），自2022年9月14日至2022年12月13日期间，厦门赛富和嘉

兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股份13,121,752股，占公司总股本的

0.7258%。

2022年12月28日，公司披露了《关于重大资产重组部分限售股上市流通的

公告》（公告编号：临2022-067），厦门赛富持有的有限售条件股份9,045,565

股，嘉兴腾元持有的有限售条件股份9,045,565股，于2023年1月3日上市流通。

2023年2月22日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持

超过1%的提示性公告》（公告编号：临2023-016），自2022年11月5日至2023

年2月20日期间，厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式累计减持公司股份

19,186,023股，占公司总股本的1.0613%。

2023年3月14日，公司披露了《股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编

号：临2023-026），自2022年9月14日至2023年3月13日期间，厦门赛富和嘉兴

腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股份31,198,321股，占公司总股本的

1.7258%。

2023年4月4日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持超

过1%的提示性公告》（公告编号：临2023-029），自2023年2月21日至2023年3

月31日期间，信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份

19,398,918股，占公司总股本的1.0730%。

2023年5月6日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编

号：临2023-045），厦门赛富和嘉兴腾元拟在本公告披露之日起15个交易日后

的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份数量合计不超过36,154,952股，

即合计减持比例不超过本公司总股本的2%（厦门赛富和嘉兴腾元各自减持的比

例均不超过1%）。

三、 其他情况说明

1.本次权益变动为持股5%以上股东及其一致行动人减持股份，不涉及资金

来源，不会触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化。

2.信息披露义务人编制的简式权益变动报告书详见公司同日于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

3.本次权益变动后，上述股东减持计划尚未实施完毕。公司将严格督促相

关股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日