证券代码：002503                   证券简称：*ST 搜特           公告编号：2023-081

转债代码：128100                   转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2022 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.3.1 条和第 9.8.1 条的相关规定，公司股票自 2023 年 4 月 26 日起被深圳证券交

易所实施退市风险警示叠加其它风险警示。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25

日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上

的《2023-040：关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复

牌的公告》。

2023 年 5 月 16 日，公司披露了《2023-061：关于公司主要银行账户被冻结

触发其他风险警示的公告》，公司主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)款的规定，公司股票被叠加实施“其他风险

警示”。

2023 年 7 月 18 日，公司披露了《2023-080：关于公司主要业务面临停顿的

提示性公告》。公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正

常，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(五)款的规定，公司股

票被叠加实施“其他风险警示”。

公司于 2023 年 5 月 29 日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》（公

司部函〔2023〕第 194 号），公司股票及可转换公司债券将被终止上市。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.16 条规定“强制退市公司应当在本所

作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证

券交易场所转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可

以转让。”

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事品牌服饰运营、供

应链管理等业务。由于公司陷入债务危机，主要银行账户被冻结，公司资金日趋

紧张；同时由于公司股票及可转换公司债券将被终止上市，公司供应商及客户进

一步流失，因此公司供应链管理业务目前面临停顿。公司品牌服饰运营业务，目

前也以销售库存产品以及收取商标许可使用费、平台服务费等业务为主，营业收

入较少。

为此公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《2023-080：关于公司主要业务面临停

顿的提示性公告》。公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复

正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第(五)款的规定，公司

股票被叠加实施“其他风险警示”。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日