证券代码：300308      证券简称：中际旭创     公告编号：2023-087

中际旭创股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东山东中际投资控股

有限公司（以下简称“中际控股”）及其一致行动人王伟修、王晓东（以下合称“信

息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》，因中际旭创 2021 年向特定对象

发行股份、信息披露义务人通过证券交易系统减持等原因，信息披露义务人及其一致

行动人合计持股比例由 22.754050%变为 17.754046%，持股比例减少超过 5%，现将有

关权益变动情况公告如下：

一、 本次权益变动基本情况

本期权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司 162,273,954 股

股份，占当时公司总股本的 22.754050%；本次权益变动后信息披露义务人合计持有公

司 142,534,139 股股份，占目前公司总股本的 17.754046%，合计持股比例减少

5.000004%，达到了《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 15 号—权益变动报告书》等规定的权益变动标准。

本次权益变动系中际旭创 2021 年向特定对象发行股份、信息披露义务人通过

证券交易系统减持等原因导致的。

二、本次权益变动的方式

（一）2021年1月权益变动前的持股情况

股东名称 持股数量（股） 占当时总股本比例

中际控股 129,564,140 18.167481%

公司股东山东中际投资控股有限公司及其一致行动人王伟修、王晓东保证向本

公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

股东名称 持股数量（股） 占当时总股本比例

王伟修 28,508,022 3.997394%

王晓东 2,734,435 0.383422%

小村资管 1,467,357 0.205753%

合计 162,273,954 22.754050%

（二）2021年1月-6月小村资管减持前后持股情况

股东名称 减持前持股数（股） 占当时总股本比例 减持后持股数（股） 占当时总股本比例

中际控股 129,564,140 18.167481% 129,564,140 18.167481%

王伟修 28,508,022 3.997394% 28,508,022 3.997394%

王晓东 2,734,435 0.383422% 2,734,435 0.383422%

小村资管 1,467,357 0.205753% 60,017 0.008416%

合计 162,273,954 22.754050% 160,866,614 22.556713%

（三）2021年中际旭创向特定对象发行股份前后持股情况

股东名称 发行前持股数（股） 占当时总股本比例 发行后持股数（股） 占当时总股本比例

中际控股 129,564,140 18.167481% 129,564,140 16.193569%

王伟修 28,508,022 3.997394% 28,508,022 3.563074%

王晓东 2,734,435 0.383422% 2,734,435 0.341763%

小村资管 60,017 0.008416% 60,017 0.007501%

合计 160,866,614 22.556713% 160,866,614 20.105907%

（四）2021年12月控股股东同一控制下协议转让完成前后持股情况

股东名称 完成前持股数（股） 占当时总股本比例 完成后持股数（股） 占当时总股本比例

中际控股 129,564,140 16.193569% 93,913,325 11.737753%

王伟修 28,508,022 3.563074% 64,158,837 8.018890%

王晓东 2,734,435 0.341763% 2,734,435 0.341763%

小村资管 60,017 0.007501% 60,017 0.007501%

合计 160,866,614 20.105907% 160,866,614 20.105907%

（五）截至2023年7月17日信息披露义务人减持情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持数量（股）
减持数量占公司当

时总股本比例

中际控股 大宗交易
2023.03.30-
2023.07.17

3,241,800  0.403798%

王伟修 大宗交易
2023.03.30-
2023.07.17

14,350,658  1.787517%

王晓东 大宗交易
2023.03.30-

2023.07.17
680,000  0.084701%

合 计 18,272,458 2.396918%

（六）本次权益变动后信息披露义务人持股情况

股东名称 变动后持股数（股） 占当时总股本比例

中际控股 90,671,525 11.294041%

王伟修 49,808,179 6.204105%

王晓东 2,054,435 0.255900%

合计 142,534,139 17.754046%

三、其他重要事项

1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法

律法规和规范性文件的规定；

2、2023 年 6 月 22 日，公司披露了《中际旭创关于控股股东参与转融通证券

出借业务的预披露公告》（公告编号：2023-081），中际控股拟参与转融通证券出

借业务，计划参与股份数量不超过 7,863,602 股，在任意连续 90 日内，参与股份

数量不超过 7,863,602 股，转融通出借的股份所有权不发生变化；

3、本次权益变动前，信息披露义务人均为上市公司实际控制人或其一致行动人。

本次变动完成后，中际控股、王伟修、王晓东合计持有上市公司股份比例为 17.75%，

王伟修仍然为上市公司实际控制人，信息披露义务人仍为上市公司实际控制人或其一

致行动人；

4、信息披露义务人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》

及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等

相 关 规 定 及时 履 行了 信 息 披露 义 务， 具 体 内容 详 见同 日 在 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《中际旭创简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、《中际旭创简式权益变动报告书》。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

                                                 2023 年 07 月 18 日

     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