证券代码：301439         证券简称：泓淋电力          公告编号：2023-053

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于控股股东和实际控制人自愿延长限售股份锁定期的公告

    控股股东威海市明博线缆科技有限公司、实际控制人、本公司及董事会全体成员保

证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泓淋电力”）近日收到公

司控股股东威海市明博线缆科技有限公司（以下简称“威海明博”）、实际控制人出具的

《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，威海明博、实际控制人基于对公司未来发展前

景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资

者利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下：

一、 追加承诺股东基本情况介绍

1、控股股东基本情况

控股股东：威海市明博线缆科技有限公司

成立日期：2013 年 5 月 29 日

注册地址：山东省威海市经济技术开发区皇冠办事处青岛中路-109 号 2003 室

注册资本：16,122.44221 万元人民币

股权结构：威海市泓淋科技集团有限公司持有威海明博 100.00%股权，公司实际控

制人迟少林先生及其配偶杨馥蔚女士分别持有威海市泓淋科技集团有限公司 90.00%、

10.00%股权。

法定代表人：迟少林

经营范围：机电一体化、电子与信息技术及产品的开发、咨询、销售、服务；国内

贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法

禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、追加承诺的自然人股东情况

迟少林先生为公司实际控制人，目前在公司担任董事长职务，杨馥蔚女士为迟少林

先生配偶。

3、持有上市公司股份情况

股东名称 与公司关系 股份类别

直接持股 间接持股

限售情况的说明
股数（万

股）

占总股

本比例

股数（万

股）

占总股

本比例

威海明博 控股股东
首发前限售

股份
20,585.49 52.91% — —

首发前限售股，限售期

限为 2023年 3 月 17 日

至 2026 年 9 月 16 日

迟少林
实际控制

人、董事长

首发前限售

股份
— — 18,526.94 47.61%

首发前限售股，限售期

限为 2023年 3 月 17 日

至 2026 年 9 月 16 日

杨馥蔚
实际控制人

配偶

首发前限售

股份
— — 2,058.55 5.29%

首发前限售股，限售期

限为 2023年 3 月 17 日

至 2026 年 9 月 16 日

3、最近十二个月累计减持情况

威海明博最近十二个月内未发生减持公司股票的情况。

二、 此次追加承诺的主要内容

1、股东延长限售期承诺的主要内容

股东名称
追加承诺股

份性质

追加承诺涉及股份

原限售截止日
延长限售期

限（月）

延长限售期后的截

止日 股数

（万股）

占总股本

比例

威海明博
首发前限售

股份
20,585.49 52.91% 2026 年 9 月 16 日 6 2027 年 3 月 16 日

迟少林
首发前限售

股份
18,526.94 47.61% 2026 年 9 月 16 日 6 2027 年 3 月 16 日

杨馥蔚
首发前限售

股份
2,058.55 5.29% 2026 年 9 月 16 日 6 2027 年 3 月 16 日

2、其他承诺事项

上述股东自愿追加首发前限售股份锁定期的同时，对有关事项承诺如下：

（1）在承诺的锁定期内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的上述股份，也

不会要求公司回购该等股份。如因公司资本公积转增股本、派送股票红利等情况而增加

股份的，增加的股份亦遵守上述股份锁定安排。

（2）承诺的锁定期届满后如减持的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及中

国证监会、深圳证券交易所届时有效的股份减持相关规定。

三、上市公司董事会的责任

上市公司董事会应明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺

减持股份的，上市公司董事会应当主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

四、备查文件

1、威海明博、实际控制人出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日