证券代码：002132        证券简称：恒星科技       公告编号：2023078

河南恒星科技股份有限公司

关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）日前收到控

股股东谢保军先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关事项公

告如下：

一、承诺主体及持股情况

股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例

谢保军 239,927,345 17.12%

二、承诺具体内容

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资者权益

和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人谢保军先生自愿承诺：自 2023 年 10

月 23 日起未来 12 个月内不以任何形式减持本人持有的公司股份，包括承诺期间该

部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

三、其他说明

1、公司董事会将对上述承诺事项履行情况进行监督并及时履行信息披露义务。

2、谢保军先生自前次以大宗交易方式减少其持有的公司股份后至本公告披露之

日，无其他增减持公司股份的情况。

特此公告

                                   河南恒星科技股份有限公司董事会

                                          2023 年 10 月 24 日