证券代码：300037  证券简称：新宙邦 公告编号：2023-101

债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与

持有公司股票的董监高

承诺未来六个月内不减持公司股票的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股

东、实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、郑仲天

先生、张桂文女士、邓永红女士、与持有公司股票的董事、监事、高级管理人员

（谢伟东先生、周艾平先生、钱韫娴女士、毛玉华先生、姜希松先生、宋慧女士、

贺靖策先生、黄瑶女士）共同出具的《关于未来六个月内不减持公司股票的承诺

函》，现将相关情况公告如下：

一、承诺主体及持股情况

1、承诺主体：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周

达文先生、钟美红女士、郑仲天先生、张桂文女士、邓永红女士，董事谢伟东先

生、周艾平先生，监事钱韫娴女士，高级管理人员毛玉华先生、姜希松先生、宋

慧女士、贺靖策先生、黄瑶女士。

2、承诺主体持股情况：

信息披露义务人 姓名 持股数量（股） 持股比例

控股股东、实际

控制人及其一致

行动人

覃九三 102,779,885 13.71%

周达文 56,806,157 7.58%

钟美红 44,825,587 5.98%

郑仲天 42,104,102 5.62%

张桂文 23,371,603 3.12%

邓永红 10,808,582 1.44%

董事
谢伟东 1,981,734 0.26%

周艾平 2,312,086 0.31%

监事 钱韫娴 27,000 0.00%

高级管理人员

毛玉华 598,813 0.08%

姜希松 1,058,113 0.14%

宋慧 142,000 0.02%

贺靖策 118,400 0.02%

黄瑶 96,800 0.01%

合计 287,030,862 38.29%

备注：因公司可转换公司债券处于转股期，上表中持股比例的总股本以公司2023年9月

28日收市后的总股本为计算基础。

二、承诺期限

自愿承诺自本承诺函签署之日起6个月内，即2023年10月27日-2024年4月26

日不减持其持有的公司股票。

三、承诺内容

基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资

者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人覃九三先

生、周达文先生、钟美红女士、郑仲天先生、张桂文女士、邓永红女士，董事谢

伟东先生、周艾平先生，监事钱韫娴女士，高级管理人员毛玉华先生、姜希松先

生、宋慧女士、贺靖策先生、黄瑶女士自愿承诺自2023年10月27日起6个月内不

以任何形式减持本人所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股票因资本公积转

增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股票。

公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与持有公司股票的董监高共同出

具的《关于未来六个月内不减持公司股票的承诺函》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日