证券代码：603790        证券简称：雅运股份       公告编号：2023-076

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于重大资产重组事项停牌前一个交易日前十大股

东和前十大流通股股东持股情况的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“标的公

司”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

因公司拟对本次重组方案进行调整，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波

动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雅运股

份；证券代码：603790）自 2023 年 11 月 10 日开市起停牌，停牌时间为 1 个交

易日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《上海雅运纺织化工

股份有限公司关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2023-068）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要

求，公司将截至停牌前 1 个交易日（2023 年 11 月 9 日）登记在册的前 10 大股

东和前 10 大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：

一、公司停牌前 1 个交易日前 10 大股东持股情况

截至公司停牌前 1 个交易日（2023 年 11 月 9 日），公司登记在册的前 10 大

股东的名称及持股数量、占公司总股本比例、所持股份类别具体如下表：

序号 股东名称
持股数量

（股）

占公司总股本

比例（%）
所持股份类别

1  谢兵 52,911,040 27.65 无限售流通股

2  顾喆栋 34,923,200 18.25 无限售流通股

3  郑怡华 27,232,920 14.23 无限售流通股

4  张蓉 3,631,300 1.90 无限售流通股

5  曾建平 2,870,400 1.50 无限售流通股

 2

序号 股东名称
持股数量

（股）

占公司总股本

比例（%）
所持股份类别

6
上海通怡投资管理有限公司－通

怡青桐 9 号私募证券投资基金
2,843,100 1.49 无限售流通股

7
上海雅运纺织化工股份有限公司

－第一期员工持股计划
2,804,660 1.47 无限售流通股

8  许波 1,876,000 0.98 无限售流通股

9  许淑艳 1,806,000 0.94 无限售流通股

10  许淑琴 1,728,000 0.90 无限售流通股

二、公司停牌前 1 个交易日前 10 大流通股股东持股情况

截至公司停牌前 1 个交易日（2023 年 11 月 9 日），公司登记在册的前 10 大

流通股东的名称及持股数量、占公司总股本比例、所持股份类别具体如下表：

序号 股东名称
持股数量

（股）

占公司总股

本比例（%）
所持股份类别

1  谢兵 52,911,040 27.65 无限售流通股

2  顾喆栋 34,923,200 18.25 无限售流通股

3  郑怡华 27,232,920 14.23 无限售流通股

4  张蓉 3,631,300 1.90 无限售流通股

5  曾建平 2,870,400 1.50 无限售流通股

6
上海通怡投资管理有限公司－通怡

青桐 9 号私募证券投资基金
2,843,100 1.49 无限售流通股

7
上海雅运纺织化工股份有限公司－

第一期员工持股计划
2,804,660 1.47 无限售流通股

8  许波 1,876,000 0.98 无限售流通股

9  许淑艳 1,806,000 0.94 无限售流通股

10  许淑琴 1,728,000 0.90 无限售流通股

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的公司股东名册。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日