天津凯华绝缘材料股份有限公司 股票异常波动暨停牌核查公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、停牌情况概述

(一) 停牌事项类别

公司本次申请股票停牌的事项类别为:

- □重大事项
- □向境内其他证券交易所申请股票转板
- □未在规定期限内披露季度报告
- √股票交易异常波动
- □退市相关
- □规定的其他停牌事项

(二)停牌情况及规则依据

公司股票于2023年11月15日至2023年11月17日3个交易日以内收盘价 涨幅偏离值累计达到40.78%; 于 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 21 日 2 个交 易日以内收盘价涨幅偏离值累计达到 55.05%; 于 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11月23日2个交易日以内收盘价涨幅偏离值累计达到63.42%,根据《北京证券 交易所交易规则(试行)》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

鉴于自 11 月 15 日至今累计出现异常波动 3 次,股价波动较大,投资者较为 关注,为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查,申请公司 股票停牌。

二、停牌日期

经向北京证券交易所申请,本公司股票自2023年11月28日起停牌。

三、后续安排

公司将就股票交易异常波动情况进行核查,自披露核查公告后复牌,公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

四、备查文件目录

(一) 股票停牌申请表

天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2023年11月27日