证券代码：688628         证券简称：优利德        公告编号：2023-049

优利德科技(中国)股份有限公司

董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、副总经理、董事会秘书周建华先生持有公司股份 347,718股，占公司总股

本的比例为 0.3149%，其中，通过持股平台拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有

限合伙）间接持有 241,718股；直接持有 106,000 股。

董事、副总经理、财务负责人张兴先生持有公司股份 226,669股，占公司总

股本的比例为 0.2053%，其中，通过持股平台拓利亚二期企业管理（东莞）中心

（有限合伙）间接持有 120,669股；直接持有 106,000股。

董事甘宗秀女士持有公司股份 418,892股，占公司总股本的比例为 0.3793%，

其中，通过持股平台拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有

312,892股；直接持有 106,000股。

董事汪世英先生持有公司股份 507,939 股,占公司总股本的比例为 0.46%，

其中，通过持股平台拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚三

期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有 401,939 股,直接持有 106,000

股。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

2023 年 5月 10 日，公司披露了《董事集中竞价减持股份计划公告》（公告

编号：2023-027）。周建华先生、张兴先生、甘宗秀女士、汪世英先生自公告披

露之日起十五个交易日后的未来六个月内，计划通过集中竞价交易方式减持公司

股份，拟减持股份不超过 26,500 股，不超过公司总股本比例的 0.0240%。

2023 年 5月 30 日，公司实施并完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授

予第一个归属期的股份登记工作及上市流通，公司股本总数由 110,424,000 股增

加至 110,892,832 股；2023 年 8 月 21 日，公司实施并完成了 2022 年限制性股

票激励计划部分第一类限制性股票回购注销，公司总股本由 110,892,832 股变

更为 110,838,984 股。本公告涉及的股东当前持有股份数、已减持股份数占公

司股份总数比例等均已进行相应调整。

截至本公告披露日，周建华先生减持公司股份 23,300 股，占公司股份总数

的 0.0210%；张兴先生减持公司股份 23,000 股，占公司股份总数的 0.0208%；甘

宗秀女士减持公司股份 23,200 股，占公司股份总数的 0.0209%；汪世英先生减

持公司股份 22,052 股，占公司股份总数的 0.0199%。

本次股份减持计划时间已届满，现将具体情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

周建华 董事、监事、高

级管理人员

347,718 0.3149% IPO前取得：241,718 股

其他方式取得：106,000股

张兴 董事、监事、高

级管理人员

226,669 0.2053% IPO前取得：120,669 股

其他方式取得：106,000股

甘宗秀 董事、监事、高

级管理人员

418,892 0.3793% IPO前取得：312,892 股

其他方式取得：106,000股

汪世英 董事、监事、高

级管理人员

507,939 0.46% IPO前取得：401,939 股

其他方式取得：106,000股

注：1、上述减持主体通过其他方式取得的股份为公司 2022 年限制性股票激励计授予的第一

类限制性股票。

2、以上比例按减持计划披露时公司的总股本 110,424,000 股为基数计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名

称

减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持方

式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

周建华 23,300 0.0210% 2023/5/31～

2023/11/30

集 中 竞

价交易

42.4－48.54  1,042,000 未完成：3,200股 311,698 0.2812%

张兴 23,000 0.0208% 2023/5/31～

2023/11/30

集 中 竞

价交易

41.3－49.03  1,005,625 未完成：3500股 190,949 0.1723%

甘宗秀 23,200 0.0209% 2023/5/31～

2023/11/30

集 中 竞

价交易

42.2－47.5  1,037,455 未完成：3,300股 382,972 0.3455%

汪世英 22,052 0.0199% 2023/5/31～

2023/11/30

集 中 竞

价交易

41－45.72  980,205 未完成：4,448股 470,199 0.4242%

注：1、在减持期间，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告

编号：2023-044），鉴于本次激励计划首次授予部分第一类限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标只达到触发值，且有 1 名激励对象 2022

年个人绩效考核结果为“良好”，公司决定回购注销上述因考核原因不得解除限售的第一类限制性股票共计 5.3848 万股，其中需回购注销周建华、张兴、

甘宗秀第一类限制性股票各 12,720 股，回购注销汪世英第一类限制性股票 15,688 股。公司于 2023 年 8 月 21 日完成上述股份的回购注销工作，总股本变

更为 110,838,984 股，上表中减持比例、当前持股数量及当前持股比例均已进行相应调整。

2、减持总金额含佣金、过户费、印花税等费用。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023 年 12月 2日