证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2023-053

中航沈飞股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）为偿还对中航机载系统有

限公司（以下简称“机载公司”）的部分欠款，拟通过非公开协议转让方式将其

持有的中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）28,864,015

股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载公司，以此抵销

金城集团对机载公司的部分欠款。

 金城集团与机载公司均为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团

有限公司控制的企业，本次权益变动完成后，金城集团持股比例由 1.78%减少至

0.73%，机载公司持股比例由 0.43%增加至 1.48%。本次股份转让不触及要约收购，

不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营

产生影响。

 本次股份变动为公司控股股东的一致行动人之间的协议转让，不涉及向

市场减持股份。

 本次股份转让尚需获得上级有权机构的批准，并经上海证券交易所合规

性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户

手续。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2023年 12月 5日收到股东金城集团的《告知函》，金城集团于 2023

年 12月 5日与机载公司签署了《股份转让协议》，金城集团拟通过非公开协议转

让方式将其持有的公司 28,864,015 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的

1.05%）转让予机载公司，以此抵销金城集团对机载公司的部分欠款。

金城集团与机载公司均为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限

公司控制的企业，本次股份变动为公司控股股东的一致行动人之间的协议转让，

不涉及向市场减持股份。

本次权益变动前，机载公司直接持有公司 0.43%股份，金城集团直接持有公

司 1.78%的股份。

本次权益变动完成后，机载公司直接持有公司 1.48%股份，金城集团直接持

有公司 0.73%的股份。

本次股份转让前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况变化如下：

序号 股东名称

转让前
变动股份数

量（股）

转让后

持股数量

（股）

持股比

例（%）

持股数量

（股）

持股比

例（%）

1

中国航空工

业集团有限

公司

1,814,336,215 65.84 0 1,814,336,215 65.84

2
金城集团有

限公司
49,000,000 1.78 -28,864,015 20,135,985 0.73

3

中航工业机

电系统股份

有限公司

23,427,302 0.85 0 23,427,302 0.85

4
中航机载系

统有限公司
11,713,650 0.43 +28,864,015 40,577,665 1.48

5

中航证券聚

富优选 2 号

集合资管计

划

1,435,756 0.05 0 1,435,756 0.05

合计 1,899,912,923 68.95 0 1,899,912,923 68.95

注：以上数据出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

二、协议转让双方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：金城集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市秦淮区中山东路 518 号

成立日期：1996 年 6月 3日

法定代表人：田爱军

统一社会信用代码：91320100134875371R

注册资本：109,023.6 万元人民币

经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电

产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备

开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开

展本公司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车零配件、炊事用具、

地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设

备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；

物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术

咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；（餐饮、娱乐项目

仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询；飞机制造；导航、测绘、

气象及海洋专用仪器制造；其他海洋服务。（依法须经审批的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

（二）受让方基本情况

公司名称：中航机载系统有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市朝阳区京顺路 5号曙光大厦 A座 1层 101室

成立日期：2010 年 7月 23日

法定代表人：王建刚

统一社会信用代码：91110000717827582W

注册资本：883,118.32 万元人民币

经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、

销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及

系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、

销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生

产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安

全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。（市场主体依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、《股份转让协议》的主要内容

（一）协议双方

甲方（转让方）：金城集团有限公司

乙方（受让方）：中航机载系统有限公司

（二）本次股份转让安排

1.双方同意，标的股份的转让单价为 2023 年 11月 24日（含）前 30个交易

日的每日加权平均价格的算术平均值，即 41.99 元/股。

2.双方同意，本次股份转让的标的股份数量为甲方持有的中航沈飞

28,864,015 股股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份

有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和《中航沈飞股份有限公司

章程》规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。

3.本次股份转让价款合计为人民币 1,211,999,989.85 元。股权转让价款用

于抵销甲方对乙方的部分欠款。

4.双方同意于协议生效后共同办理协议项下标的股份的过户登记手续，并取

得《证券过户登记确认书》或其他类似证明文件。

（三）协议的生效

1.双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

2.本次股份转让获得上级有权机构批准。

协议自上述条件全部达成之日生效。

四、所涉及后续事项

1.本次股份转让事项不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购

管理办法》等相关法律法规及承诺的情形，《股份转让协议》约定的条款不存在

违反相关适用法律、行政法规强制性或者禁止性规定的情形。

2.本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司

控制权变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3.本次股份转让尚需获得上级有权机构的批准，并经上海证券交易所合规性

审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手

续。公司将持续关注相关进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露

义务。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2023年 12月 6日 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