长白山旅游股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：长白山旅游股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：长白山

股票代码：603099

信息披露义务人一：长白山森工集团有限公司

注册地址：延吉市长白山西路 99 号

信息披露义务人二： 中国吉林森林工业集团有限责任公司

注册地址： 长春市人民大街 4036 号

权益变动性质：股权控制关系导致（不涉及向市场增持股份，亦

不涉及向市场减持股份）

签署日期：二〇二三年十二月十四日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关

法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其

履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或

与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变

动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在长白山旅

游股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披

露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的

信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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
第一节  释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：

本报告书中部分数值在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

公司、上市公司、长白山 指 长白山旅游股份有限公司

信息披露义务人 指
长白山森工集团有限公司、中国吉林森林工业集团有

限责任公司

长白山森工 指 长白山森工集团有限公司

森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责任公司

本报告书 指 长白山旅游股份有限公司简式权益变动报告书

中登公司 指 中国证券登记结算有限公司

《准则 15号》 指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15

号——权益变动报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元 指 人民币元

长春中院 指 长春市中级人民法院

本次权益变动 指

长白山森工向森工集团增资使得长白山森工直接持有

森工集团 60%股权，长白山森工成为森工集团的控股股

东，长白山森工与森工集团合计持有的长白山股份比

例为 7.56%。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）长白山森工集团有限公司

公司名称 长白山森工集团有限公司

注册地址 延吉市长白山西路 99 号

法定代表人 崔光德

注册资本 110,220.68 万元人民币

统一社会信用代码 91222400244725286A

企业类型 有限责任公司（国有控股）

成立日期 1995 年 12 月 20 日

营业期限 1995 年 12 月 20 日 至 无固定期限

经营范围

一般项目：森林经营和管护；林业有害生物防治服务；企业总部

管理；自然生态系统保护管理；森林固碳服务；野生动物保护；

野生植物保护；森林防火服务；林业专业及辅助性活动；木材加

工；建筑用木料及木材组件加工；人造板制造；家具制造；地板

制造；日用木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其

制品除外）；木材收购；木材销售；人造板销售；地板销售；软木

制品销售；家具销售；木制容器销售；木炭、薪柴销售；林业产

品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；牲

畜销售；水产品批发；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销

售；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；地产中草药（不

含中药饮片）购销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货

物进出口；森林改培；树木种植经营；坚果种植；中草药种植；

林产品采集；非食用林产品初加工；食用农产品初加工；农林牧

渔业废弃物综合利用；以自有资金从事投资活动；品牌管理；规

划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；露营地服务；物业管理；土地使用权租赁；住

房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检

测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取

得许可的培训）；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、

咨询服务；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；休

闲观光活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；旅客

票务代理；票务代理服务；养老服务；园区管理服务；森林公园

管理；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）许可项目：木材采运；采集（含采伐、

移植）国家重点保护野生植物；出售、收购国家二级保护野生植

物；食品互联网销售；林木种子进出口；国营贸易管理货物的进

 5

出口；林木种子生产经营；草种生产经营；动物饲养；国家重点

保护野生植物经营；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；旅

游业务；游艺娱乐活动；营业性演出；国家重点保护陆生野生动

物人工繁育；种畜禽经营；食品销售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准）

通讯地址 延吉市长白山西路 99 号

电话 0433-2909686

邮政编码 133001

（二）中国吉林森林工业集团有限责任公司

公司名称 中国吉林森林工业集团有限责任公司

注册地址 长春市人民大街 4036 号

法定代表人 王树平

注册资本 273,472.678194 万元人民币

统一社会信用代码 912200001239427510

企业类型 其他有限责任公司

成立日期 1999-04-28

营业期限 1999-04-28 至 2026-08-24

经营范围

森林抚育、森林管护、森林采伐、植树造林；经营木材、锯材、人

造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品（由分支机构凭许

可证经营），林化产品，林业副产品、山野菜、森林菌类、林副土

特产品，金属材料、五金化工产品、建材、普通机械、矿产品；房

地产开发与经营；投资；汽车租赁；承包境外工程和境内国际招

标工程，上述所需的设备材料；按国家规定在海外举办各类企业；

中药材种植；煤炭经营；钢材、粮油收购和销售；黄金制品、白

银制品、珠宝首饰；化工产品（除危险化学品、监控化学品、民

用爆炸物品、易制毒化学品）；以下由子公司凭许可证经营：瓶

（桶）装饮用水生产销售、苗木经营、经济动植物养殖、国内外

旅游服务、电子商务、非融资性担保、保险代理、典当、对外派

遣各类工程生产及服务行业的人员（不包括海员）、食品加工、

健康保健养老服务、医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

通讯地址 长春市南关区人民大街 4036 号

电话 0431-88480628

邮政编码 130000

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

（一）长白山森工集团有限公司

姓名 曾用名 职务 国籍 长期居住地

是否取得其

他国家或地

区的居留权

崔光德 无
党委书记、董事

长
中国 中国 否

闫成利 无
党委副书记、董

事
中国 中国 否

于雷 无 董事 中国 中国 否

陈林学 无 董事 中国 中国 否

齐平 无 董事 中国 中国 否

段秋荣 无 董事 中国 中国 否

杨庆贺 无 董事 中国 中国 否

刘宏 无 董事、工会主席 中国 中国 否

姜银哲 无
党委委员、监事

会主席
中国 中国 否

崔俊阁 无
党委委员、纪委

书记
中国 中国 否

田长杰 无 副总裁 中国 中国 否

霍柏华 无 副总裁 中国 中国 否

孙元光 无 副总裁 中国 中国 否

秦文涛 无 监事 中国 中国 否

邹鑫 无 监事 中国 中国 否

任健南 无 监事 中国 中国 否

毕晟 无 监事 中国 中国 否

（二）中国吉林森林工业集团有限责任公司

姓名 曾用名 职务 国籍
长期居住

地

是否取得其

他国家或地

区的居留权

王树平 无 党委书记、董事长 中国 中国 否

姜长龙 无 党委副书记、总经理 中国 中国 否

陈  丹 无 党委委员、纪委书记 中国 中国 否

李  博 无 党委委员、董事、副总经理 中国 中国 否

焦鸿靖 无 监事、工会主席 中国 中国 否

刘力武 无
董事、董事会秘书、集团秘书

长
中国 中国 否

胡大勇 无 总经济师 中国 中国 否

张立群 无 董事 中国 中国 否

李学友 无 董事 中国 中国 否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的

股份情况

截至本报告书签署之日，除长白山之外，信息披露义务人存在

持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份情况如下：

序

号

证券简

称
证券代码

注册资本

（元）
业务范围 持股比例

1 泉阳泉 600189.SH 715,197,812.00

长白山天然

饮用矿泉水

的生产、销

售，园林景观

规划设计、园

林工程施工、

园林管护及

智能环保家

居为一体

长白山森工通过森工集团

及其一致行动人吉林森工

泉阳林业有限公司合计控

制泉阳泉 30.93%股权

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份，

为长白山森工成为森工集团的控股股东使得两者的合计持股比例超

5%。

2023 年 12 月 5日，长春中院作出裁定（为终审裁定），批准《中

国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任

公司合并重整计划（2023 年 12 月 5日版）》（以下简称“《重整计

划》”）。根据《重整计划》，长白山森工提供不超过 33 亿元的重

整投资资金参与重整，其中向森工集团以现金方式增资 26.2 亿元，

增资后直接持有重整后森工集团 60%的股权。

2023 年 12 月 8 日，森工集团对本次收购进行了工商变更登记，

变更后，长白山森工直接持有森工集团 60%股权，长白山森工成为森

工集团的控股股东。截至本报告书出具日，长白山森工与森工集团合

计持有的长白山股份比例为 7.56%。

二、信息披露义务人拥有的公司股份未来 12 个月内变动情况

本次权益变动后，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来

12 个月内无增加或继续减少其在长白山中拥有权益股份的计划（司

法划转等除外）。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格

按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人权益变动方式

2023 年 12 月 5日，长春中院作出裁定（为终审裁定），批准《中

国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任

公司合并重整计划（2023 年 12 月 5 日版）》。根据《重整计划》，

长白山森工提供不超过 33 亿元的重整投资资金参与重整，其中向森

工集团以现金方式增资 26.2 亿元，增资后直接持有重整后森工集团

60%的股权。同日，长白山森工向重整管理人支付了全部重整投资款

33 亿元。

2023 年 12 月 8 日，森工集团对本次收购进行了工商变更登记，

变更后，长白山森工直接持有森工集团 60%股权，长白山森工与森工

集团合计持有上市公司 20,155,188 股，长白山森工合计控制的持股

比例变为 7.56%。

本次权益变动不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份。

二、本次收购的资金来源

长白山森工本次收购所需资金为自有资金或自筹资金，资金来源

合法，支付方式为现金，不涉及证券支付收购价款，不存在利用本次

收购的股份向银行等金融机构质押进行融资的情形，不存在用于收购

的资金直接或间接来源于上市公司及其下属公司的情况。

三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，长白山森工与森工集团不属于一致行动人，

长白山森工持有上市公司 2.61%股份，森工集团持有上市公司 4.95%

股份。

本次权益变动后，长白山森工与森工集团变为一致行动人，长

白山森工及其一致行动人森工集团合计持有上市公司 7.56%股份。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动事实发生之日

前 6 个月内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票

的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按照

有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据

法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信

息。

第七节  备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照；

2、信息披露义务人董事及主要负责人的身份证明文件；

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置地点：上海证券交易所及长白山董

事会办公室，本报告书的披露网站 www.sse.com.cn。

信息披露义务人一声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

信息披露义务人名称（签章）：长白山森工集团有限公司

法定代表人/授权代表（签章）：

日期：2023 年 12 月 14 日

信息披露义务人二声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

信息披露义务人名称（签章）：中国吉林森林工业集团有限责任公

司

法定代表人/授权代表（签章）：

日期：2023 年 12 月 14 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况

上市公司

名称

长白山旅游股份有限

公司

上市公司

所在地

长白山保护开发区池北

区（白林西区和平街）

股票简称 长白山 股票代码 603099.SH

信息披露

义务人名

称

长白山森工集团有限

公司、中国吉林森林工

业集团有限责任公司

信息披露

义务人注

册地

延吉市长白山西路 99

号、长春市人民大街

4036 号

拥有权益

的股份数

量变化

增加  ☑

减少  □

不变，但持股人发生变

化  □

有无一致

行动人

有  ☑       无  □

一致行动人指的是中国

吉林森林工业集团有限

责任公司

信息披露

义务人是

否为上市

公司第一

大股东

是  □      否  ☑

信息披露

义务人是

否为上市

公司实际

控制人

是  □       否  ☑

权益变动

方式（可多

选）

通过证券交易所的集中交易  □         协议转让  □

国有股行政划转或变更  □         间接方式转让  □

取得上市公司发行的新股  □       执行法院裁定  □

继承  □          赠与  □

其他  ☑   （长白山森工新增一致行动人森工集团，使得

长白山森工及其一致行动人森工集团合计持有的长白山股

份比例为 7.56%）

信息披露

义务人披

露前拥有

权益的股

份数量及

占上市公

司已发行

股份比例

1、信息披露义务人一：长白山森工

持股种类：人民币普通股（A 股）

持股数量： 6,947,685

持股比例：2.61%

2、信息披露义务人二：森工集团

持股种类：人民币普通股（A 股）

持股数量： 13,207,503

持股比例：4.95%

长白山森工信息披露义务之前控制的持股比例为 2.61%。

本次发生

拥有权益

的股份变

动的数量

及变动比

例

目前长白山森工直接持有森工集团 60%股份，长白山森工与

森工集团合计持有上市公司 20,155,188 股，长白山森工及

其一致行动人森工集团合计控制的长白山持股比例变为

7.56%。

信息披露

义务人是

否拟于未

来 12 个月

内继续增

持

是  □         否  ☑

信息披露

义务人前 6

个月是否

在二级市

场买卖该

上市公司

股票

是  □         否  ☑

（本页无正文，为《长白山旅游股份有限公司简式权益变动

报告书》之签章页）

信息披露义务人名称（签章）：长白山森工集团有限公司

法定代表人/授权代表（签章）：

日期：2023 年 12 月 14 日

（本页无正文，为《长白山旅游股份有限公司简式权益变动

报告书》之签章页）

信息披露义务人名称（签章）：中国吉林森林工业集团有限

责任公司

法定代表人/授权代表（签章）：

日期：2023 年 12 月 14 日