证券代码：601208             证券简称：东材科技             公告编号：2024-007

债券代码：113064             债券简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 减持主体持股的基本情况

截至 2024 年 1 月 23 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“东材科技”）的股份总数为 917,716,151 股；董事长唐安斌先生持有公司股份

15,811,880 股，占公司当前总股本的 1.7230%；副董事长熊海涛女士持有公司股

份 18,455,804 股，占公司当前总股本的 2.0111%；董事曹学先生持有公司股份

1,992,000 股，占公司当前总股本的 0.2171%；董事熊玲瑶女士持有公司股份

27,724,808 股，占公司当前总股本的 3.0211%；总经理李刚先生持有公司股份

1,660,000 股，占公司当前总股本的 0.1809%；副总经理罗春明先生持有公司股份

1,210,000 股，占公司当前总股本的 0.1318%；副总经理李文权先生持有公司股份

1,138,800 股，占公司当前总股本的 0.1241%；董事会秘书陈杰先生持有公司股份

1,206,600 股，占公司当前总股本的 0.1315%；副总经理敬国仁先生持有公司股份

680,000 股，占公司当前总股本的 0.0741%；副总经理周友先生持有公司股份

842,500 股，占公司当前总股本的 0.0918%。（以下统称“减持主体”）

 减持计划的实施结果情况

2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划公

告》（公告编号：2023-061）。根据本次减持计划，减持主体拟通过集中竞价交易

方式、大宗交易方式减持不超过各自所持公司股份总数的 25%，拟减持的股份数

量合计不超过 17,680,400 股，占公司当前总股本的 1.9266%。

截至本公告披露日，上述减持主体均未减持本公司股份，并决定提前终止本

次股份减持计划。

公司于近日收到前述减持主体的通知或转告，基于对公司未来发展的良好预

期和对公司股票长期投资价值的认可，减持主体决定提前终止本次减持计划。现

将相关情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

唐安斌 董事、监事、高级管理人员 15,811,880 1.7230%
大宗交易取得：3,662,400 股

其他方式取得：12,149,480 股

熊海涛 董事、监事、高级管理人员 18,455,804 2.0111%
IPO 前取得：3,258,532 股

其他方式取得：15,197,272 股

曹学 董事、监事、高级管理人员 1,992,000 0.2171%
大宗交易取得：3,000 股

其他方式取得：1,989,000 股

熊玲瑶 董事、监事、高级管理人员 27,724,808 3.0211%
IPO 前取得：10,459,680 股

其他方式取得：17,265,128 股

李刚 董事、监事、高级管理人员 1,660,000 0.1809% 其他方式取得：1,660,000 股

罗春明 董事、监事、高级管理人员 1,210,000 0.1318% 其他方式取得：1,210,000 股

李文权 董事、监事、高级管理人员 1,138,800 0.1241% 其他方式取得：1,138,800 股

陈杰 董事、监事、高级管理人员 1,206,600 0.1315% 其他方式取得：1,206,600 股

敬国仁 董事、监事、高级管理人员 680,000 0.0741% 其他方式取得：680,000 股

周友 董事、监事、高级管理人员 842,500 0.0918% 其他方式取得：842,500 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 熊海涛 18,455,804 2.0111% 实际控制人

高金技术产业集团有限公司 182,387,480 19.8741% 熊海涛女士是高金技术产业集

团有限公司的实际控制人

高金富恒集团有限公司 26,811,091 2.9215% 熊海涛女士是高金富恒集团有

限公司的实际控制人

合计 227,654,375 24.8067% —

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止本次减持计划

股东名称
减持数量

（股）

减持

比例
减持期间 减持方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总

金额

（元）

减持完成情况
当前持股

数量（股）

当前

持股比例

唐安斌 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：3,952,900 股 15,811,880 1.7230%

熊海涛 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：4,613,900 股 18,455,804 2.0111%

曹学 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：498,000 股 1,992,000 0.2171%

熊玲瑶 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：6,931,200 股 27,724,808 3.0211%

李刚 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：415,000 股 1,660,000 0.1809%

罗春明 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：302,500 股 1,210,000 0.1318%

李文权 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：284,700 股 1,138,800 0.1241%

陈杰 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：301,600 股 1,206,600 0.1315%

敬国仁 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：170,000 股 680,000 0.0741%

周友 0 0% 2023/8/9～2024/1/23 集中竞价交易 0－0 0 未完成：210,600 股 842,500 0.0918%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施 □已实施

截至本公告披露日，上述减持主体均未减持本公司股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 □已达到

不适用，本次减持计划不涉及最低减持数量（比例）。

(五)是否提前终止减持计划√是 □否

减持计划的原定截止日为 2024 年 2 月 8 日，基于对公司未来发展的良好预

期和对公司股票长期投资价值的认可，减持主体决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日