证券代码：601865        证券简称：福莱特           公告编号：2024-004

转债代码：113059        转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为

204,429,301 股。

本次股票上市流通总数为 204,429,301 股。

 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 1 日。

一、本次限售股上市类型

1、向特定对象发行股票同意注册决定时间

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月

9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2742 号），具体内容详见公司于 2022

年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于

2022 年度非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：

2022-103）。

2、向特定对象发行股票股份登记时间

公司于 2023 年 8 月 1 日办理完毕本次向特定对象发行股票的股份登记，具体

内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团

股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：

2023-050）。

3、向特定对象发行股票锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，限售期为自发行结

束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 17 名，对应股票数量为 204,429,301 股，该

部分限售股将于 2024 年 2 月 1 日起上市流通。

    二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况

公司 2023 年 8 月 1 日完成向特定对象发行股票登记后，公司新增股本

204,429,301 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司因可转债“福莱转债”累计转股 1,680

股，因此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本增加至 2,351,324,235 股。具体内

容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股

份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-001）。

除上述情形外，公司未发生其他因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情

况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次向特定对象发行股票认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日起

6 个月内不转让。

截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关

承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

截至本核查意见出具之日，福莱特本次限售股份持有人严格履行了其在公司

向特定对象发行股票中做出的各项承诺，本次限售股份上市流通符合《上海证券交

易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股上市流通的相关信息披

露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的限售股总数为 204,429,301 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 1 日。

3、本次限售股上市流通明细清单

序号 股东名称

持有限售股数

量

（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通量（股）

剩余限售

股数量

（股）

1
上海睿扬投资管理有限公司-睿

扬新兴成长私募证券投资基金
6,132,879 0.26% 6,132,879 0

2 摩根士丹利国际股份有限公司 7,155,025 0.30% 7,155,025 0

3 财通基金管理有限公司 11,183,304 0.48% 11,183,304 0

4

中国人寿资产管理有限公司-中

国银行-国寿资产-PIPE2020 保

险资产管理产品

6,814,310 0.29% 6,814,310 0

5 国泰基金管理有限公司 9,403,747 0.40% 9,403,747 0

6

华泰资产管理有限公司（华泰

优逸五号混合型养老金产品-中

国银行股份有限公司）

6,132,879 0.26% 6,132,879 0

7 银华基金管理股份有限公司 17,362,862 0.74% 17,362,862 0

8
中国太平洋人寿保险股份有限

公司-分红-个人分红
6,507,666 0.28% 6,507,666 0

9 兴证全球基金管理有限公司 9,236,797 0.39% 9,236,797 0

10 UBS AG 28,177,172 1.20% 28,177,172 0

11
GOLDMAN SACHS

INTERNATIONAL
12,708,688 0.54% 12,708,688 0

12 诺德基金管理有限公司 22,894,582 0.97% 22,894,582 0

13
宁波君和同馨股权投资合伙企

业（有限合伙）
10,221,465 0.43% 10,221,465 0

14 朱雀基金管理有限公司 14,375,809 0.61% 14,375,809 0

15
中国太平洋人寿保险股份有限

公司-传统-普通保险产品
6,507,666 0.28% 6,507,666 0

16 农银汇理基金管理有限公司 6,132,879 0.26% 6,132,879 0

17 广发基金管理有限公司 23,481,571 1.00% 23,481,571 0

合计 204,429,301 8.69% 204,429,301 0

注：鉴于公司“福莱转债”处于转股期，因此，“持有限售股占公司总股本比例（%）”按照公

司 2023 年 12 月 31 日总股本 2,351,324,235 股计算，若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的

情况，均为四舍五入所致。

4、限售股上市流通情况表：

序号 限售股类型
本次上市流通数量

（股）

限售期

（月）

1 向特定对象发行股票 204,429,301 6

合计 204,429,301 -

六、股本变动结构表

股份类型
变动前 变动数 变动后

数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例

一、有限售条件股份 206,689,301 8.79% -204,429,301 2,260,000 0.10%

人民币普通股（A 股） 206,689,301 8.79% -204,429,301 2,260,000 0.10%

二、无限售条件股份 2,144,634,934 91.21% 204,429,301 2,349,064,235 99.90%

1、人民币普通股（A 股） 1,694,634,934 72.07% 204,429,301 1,899,064,235 80.76%

2、境外上市的外资股（H 股） 450,000,000 19.14% 0 450,000,000 19.14%

股份总数 2,351,324,235 100.00% 0 2,351,324,235 100.00%

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2024 年 1月 26日