1

证券代码：600321              证券简称：正源股份              编号：2024-011

正源控股股份有限公司

关于第二大股东的一致行动人购回减持股份结果的公告

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东四川国栋建设集团有限

公司（以下简称“国栋集团”）的一致行动人成都国栋南园投资有限公司（以下简称

“国栋南园”）于 2024 年 2 月 28 日向公司出具了《关于违规减持致歉并承诺整改的

通知函》，国栋南园承诺在本函发出之日起的 10 个交易日内以自筹资金购回 2023 年 8

月 4 日减持的 1267.36 万股股份，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于第二大股东的一致行动人违规减持公

司股份致歉并承诺购回的公告》（公告编号：2024-007 号）。

公司收到国栋南园通知：国栋南园于 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 1 日以自筹

资金通过证券交易系统购回公司股份 1267.36 万股；截至 2024 年 3 月 12 日，此次购回

股份产生的收益已支付至公司。

公司将继续加强全体董事、监事、高级管理人员及相关股东对法律法规及规范性

文件的学习，不断提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东的利益。

特此公告。

正源控股股份有限公司

                                                   董  事  会

2024 年 3 月 14 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。