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证券代码：000971         证券简称：ST 高升       公告编号：2024-37 号

高升控股股份有限公司

关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告披露日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）违规

对外担保余额为 5,290.50 万元，原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余

额为 8,994.63 万元，共计 14,285.13 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规

担保及资金占用事项，公司目前被实施的其他风险警示尚未消除。

公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李

耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用公司公章以

公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司及

其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保，具体进展情况如下：

一、违规担保情况

（一）违规担保进展情况

截至本公告披露日，公司违规担保余额为 5,290.50 万元，违规担保情况详见

列表：

序

号
债权人 被担保人

违规担保

金额（万

元）

公司承担担

保类型

截至目前

违规担保

余额（万

元）

进展情况

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
1

北京中泰创盈

企业管理有限

公司

蓝鼎实业（湖

北）有限公司
45,000

连带责任担

保
—

中泰创盈起诉标的 1892.22 万

元，法院一审裁决公司担保无

效且无责，二审裁决公司无责。

2

深圳市前海高

搜易投资管理

有限公司

蓝鼎实业（湖

北）有限公司
44,610

连带责任担

保
—

高搜易仲裁申请标的金额

53,681.04 万元。2023 年 7 月，

深圳国际仲裁院终局裁决公司

无责。

3
北京北洋博天

商贸有限公司

北京文化硅谷

资产运营集团

有限公司

12,829
连带责任担

保
—

北洋博天起诉标的 15072.20 万

元，一审裁决公司担保无效且

无责，二审判决公司无责。

4

中国华融资产

管理股份有限

公司北京市分

公司

北京市神州百

戏文化产业有

限公司

55,000
连带责任担

保
—

华融北分起诉标的 71136.74 万

元，法院终审已裁决担保无效。

5

天津百若克医

药生物技术有

限责任公司（原

为北京碧天财

富投资有限公

司）

北京宇驰瑞德

投资有限公司
10,000

连带责任担

保
—

公司现控股股东天津百若克医

药生物技术有限责任公司已承

接碧天财富债权，并已无条件

免除上市公司责任。

6

天津百若克医

药生物技术有

限责任公司（原

为朱凯波）

北京华嬉云游

文化产业有限

公司

2,500 共同借款 —

公司现控股股东天津百若克医

药生物技术有限责任公司已承

接朱凯波债权，并已无条件免

除上市公司责任。

7
上海汐麟投资

管理有限公司

北京宇驰瑞德

投资有限公司
20,000

连带责任担

保
详见注释

上海汐麟 2019 年 8 月撤销对公

司的担保请求诉讼。律师出具

《法律意见书》认为根据九民

纪要及新民法典相关规定该担

保应无效。公司 2022 年 6 月收

到上海汐麟寄送的《履行保证

责任通知书》，要求公司履行

连带保证责任。

8
深圳市宝盈保

理有限公司

蓝鼎实业（湖

北）有限公司
1,418.09

连带责任担

保
详见注释

该笔借款根据合同担保已过

期，根据律师出具的《法律意

见书》，认为依据九民纪要及

新民法典相关规定，该担保无

效。 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
9
神州长城股份

有限公司

北京卓越领创

科技中心（有限

合伙）

10,000
连带责任担

保
详见注释

债权未发生且担保已过期，根

据律师出具的《法律意见书》，

认为该担保无效。

10

深圳市民信惠

商业保理有限

公司（原名为

“深圳国信保理

有限公司”）

北京世宇天地

科技发展有限

公司

4,000
连带责任担

保
—

民信惠保理受偿其他保证人部

分还款，起诉标的变更为

3262.40 万元。法院一审已判决

公司无责，二审判决公司无责。

11

宁波华沪银匙

投资中心（有限

合伙）

北京市神州百

戏文化产业有

限公司

1,668.33
连带责任担

保
1,291.12

法院二审判决公司承担 1/2 还

款责任，浙江高院驳回公司再

审申请。债权人已对公司申请

立案执行，执行标的1000万元，

执行法院为浙江省宁波市北仑

区人民法院。公司目前为被执

行人。

12 田恒伟

北京华嬉云游

文化产业有限

公司

4,715 共同借款 —

田恒伟将债权转让至公司关联

方晋中顺天泰网络科技有限公

司，田恒伟及顺天泰均已免除

上市公司还款及担保责任。

13 蔡远远

北京华嬉云游

文化产业有限

公司

4,000 共同借款 3,999.38

蓝 鼎 实 业 确 认 其 债 权 为

2197.10 万元。公司已计提 2023

年度利息。

 合计 215,740.42 -- 5,290.50

注：对于上表第 7-9 项违规担保事项，目前仅有律师出具的《法律意见书》认为公司无责。

因深圳市宝盈保理有限公司、神州长城股份有限公司未在保证期间内向公司主张保证责任、上海

汐麟投资管理有限公司截至目前也未起诉，前述违规担保事项未进入司法诉讼程序，公司未拿到

相关事项的法院判决结果等生效法律文书。

（二）其他事项说明

公司收到北京市朝阳区人民法院《传票》及原告赵红梅、李金虎的《民事起

诉状》，诉称其代公司偿还了违规担保的赵从宾、熊斐伟部分款项，并持有加盖

公司公章的《反担保承诺函》，要求公司支付其代偿款 460 万元及利息。该事项

目前正在法院一审审理中。公司已在 2023 年报已计提预计负债 907.54 万元（本

金及利息）。

二、非经营性资金占用情况 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
2018 年 7 月 18 日，原实控人韦振宇违规使用公章，以公司名义作为借款人，

韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，

合同约定借款金额为 4,000 万元，借款期限 3 个月，月利率 2.5%。2018 年 7 月

19 日，董云巍、鄢宇晴按协议约定向原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营

集团有限公司转账支付了 4,000 万元借款本金。债务人、担保人及其指定付款人

已向债权人及其指定收款人共支付借款本金、利息合计金额 858 万元。

2020 年 11 月 3 日法院做出一审判决，公司需承担责任。2024 年 1 月，公司

收到北京市高级人民法院出具的（2021）京民终 62 号《民事判决书》，驳回公

司上诉，维持一审判决。债权人已对公司申请立案执行，执行标的 9,090.08 万元，

执行法院为北京市第四中级人民法院，案号为（2024）京 04 执 104 号。公司成

为被执行人，2024 年 3 月自有资金被司法强制划扣共计 201,133.75 元。截至 2023

年 12 月 31 日，预计需偿还本息合计 8,994.63 万元，较之前财务预测的本息合计

90,465,408.22 元减少了 519,106.85 元，系原金额中包含了案件受理费 545,408.22

元，同时需补计一天利息 26,301.37 元，经本次年报审计机构复核后予以调整。

近日，公司通过公开渠道查询获悉，公司持有的部分子公司股权被北京市第

四中级人民法院执行冻结，具体如下：公司持有的深圳创新云海科技有限公司股

权，冻结数额 24,130 万元，执行裁定文书号为（2024）京 04 法第 104 号，冻结

期限三年；公司持有的上海莹悦网络科技有限公司股权，冻结数额 26,000 万元，

执行裁定文书号为（2024）京 04 法第 104 号，冻结期限三年。

截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的与前述股权冻结事项相关的法

律文书。公司将积极保持与申请执行人的沟通，妥善解决上述股权冻结事宜，维

护上市公司及全体股东的合法权益。

三、风险提示

1、公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决，并

将及时披露进展情况。 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
2、公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》之规定，公司将在 2023 年年度报告披露的同时，披露公司股票交易

将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之

日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请投资者注意投资

风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。

特此公告。

     高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日