证券代码：603351         证券简称：威尔药业        公告编号：2024-019

南京威尔药业集团股份有限公司

关于高管集中竞价减持股份计划的更正公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日披

露了《威尔药业关于高管集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-018）。

邹建国先生拟自公告披露之日起十五个交易日后 6 个月内通过集中竞价交

易方式，合计减持公司股份不超过 9,300 股。

集中竞价减持计划的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内容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
现更正为：邹建国先生拟自公告披露之日起十五个交易日后 3 个月内通过

集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过 9,300 股。

集中竞价减持计划的主要内容
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
除将集中竞价交易减持期间从 6 个月调整为 3 个月外，公告中其他内容不

变。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日 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