证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-047

南京红太阳股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024 年 5 月 10 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关

于收到江苏证监局责令改正措施决定的公告》，根据《深圳证券交易所股票上市

规则（2024 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第九章第四节，若公

司未能按照责令改正要求在六个月内清收 2,884,052,856.14 元被占用资金的，深圳

证券交易所（以下简称“深交所”）将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍

未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未

完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的

退市风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

因南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）存在被控股股东

南京第一农药集团有限公司及其关联方（以下简称“南一农集团及其

关联方”）非经营性资金占用的情形未消除。经中兴财光华会计师事

务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年4月29日，公司存在被南一

农集团及其关联方非经营性资金占用余额为2,884,052,856.14元（经审

计），占公司最近一期经审计净资产的328.17%。

2024年5月10日，公司披露了《关于收到江苏证监局责令改正措

施决定的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关

于对南京红太阳股份有限公司等采取责令改正监管措施的决定》

（〔2024〕90号）（以下简称“责令改正措施”）。根据责令改正措施

要求，公司控股股东南一农集团及其关联方非经常占用公司的

2,884,052,856.14元资金应在收到责令改正措施之日起六个月内归还。

根据《股票上市规则》9.4.1条的相关规定，若公司未能按照责令改正

要求在六个月内清收2,884,052,856.14元被占用资金的，深交所将对公

司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司

股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所

将决定终止公司股票上市交易。为完成整改，公司须清收全部被控股

股东及其关联方占用的资金。

根据《股票上市规则》9.4.4条的相关规定，公司出现“公司被控

股股东（无控股股东，则为第一大股东）或者控股股东关联人非经营

性占用资金的余额达到 2 亿元以上或者占公司最近一期经审计净资

产绝对值的 30%以上，被中国证监会责令改正”的情形，公司按规

定披露风险提示公告后，应当至少每十个交易日披露一次相关进展情

况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深交所实

施退市风险警示。

二、公司被南一农集团及其关联方非经营性资金占用及还款情况

2024年5月7日至2024年5月26日期间，南一农集团及其关联方未

向公司偿还占用资金。截至2024年5月26日，南一农集团及其关联方

对公司非经营性资金占用余额为288,405.29万元（未经审计）。详见

下表：

单位：万元

占用方 关联关系 占用总额 期间还款 占用余额

南京第一农药集团有限公司 控股股东 168,158.39 1,615.94 166,542.45

红太阳集团有限公司 控股股东关联方 149,773.97 29,411.13 120,362.84

江苏国星投资有限公司 控股股东关联方 1,500.00 0.00 1,500.00

合  计 / 319,432.36 31,027.07 288,405.29

说明：公司《2020 年年度报告》披露后，因存在非经营性资金占用等事项，公

司股票开始被实施其他风险警示，上表中：

①“占用总额”指占用方 2020 年期末占用余额并累加后续年度（至 2024

年 5 月 26 日）新增占用金额；

②“期间还款”指占用方 2020 年期末至 2024 年 5 月 26 日期间的还款金额；

 3

③“占用余额”指占用方截止 2024 年 5 月 26 日的占用余额。

三、关于公司督促其清偿占款所采取的措施

公司及董事会本着对全体股东负责的态度，持续督促南一农集团

及其关联方尽快归还占用资金，以消除对公司的影响，切实维护公司

及广大投资者的利益。为此，公司积极关注南一农集团重整及进展情

况，了解和跟进南一农集团及其关联方的资产、负债和经营情况，持

续定期发函或现场问询南一农集团及其关联方关于落实归还占用资

金计划方案进度，催促其尽快清偿占款。目前相关方正在积极整改中。

同时，公司积极聚焦主业，发挥产业优势，降本增效，强化公司

经营管理质量，并进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控

制体系，防范此类事件的再次发生。

四、其他说明及风险提示

1、根据《股票上市规则》9.8.1 的相关规定，因公司存在被控股

股东南一农集团及其关联方非经营性资金占用的情形未消除，且公司

2020 年至 2023 年度均被出具否定意见的内部控制审计报告，自 2021

年 5 月 6 日起至今，公司股票交易被实施“其他风险警示”。具体详见

2024 年 4 月 30 日公司披露的《关于公司股票交易继续被实施其他风

险警示的公告》。

2、目前，公司预重整工作正在有序推进中，公司及预重整管理

人在预重整阶段工作完成基础上，持续与投资人、债权人保持沟通，

并加快推进重整申请相关层报审查工作。预重整为法院正式受理重整

前的程序，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。截至本公告披露

日，公司尚未收到南京中院关于受理重整申请的裁定文书。若南京中

院裁定公司进入重整程序，根据《股票上市规则》的相关规定，公司

股票交易将被实施退市风险警示，公司将积极配合法院及重整管理人

开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务；若公司因重整失败而

被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

3、2023 年 11 月 2 日，南一农集团、江苏国星、南京苏皖现代

农业有限公司、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司四家公司实质合
并重整计划获得法院裁定批准，目前重整计划正在执行中。公司将持

续关注相关进展情况并按规定及时履行信息披露义务。

4、目前，控股股东南一农集团及其一致行动人杨寿海先生（公

司实际控制人）存在高比例质押和司法冻结、轮候冻结的风险。敬请

广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

截至 2024 年 5 月 26 日，南一农集团及其一致行动人杨寿海先生

所持公司股份累计质押、司法冻结及轮候冻结情况如下：

股东名称
持股数量

（股）

持股

比例

质押 司法冻结 轮候冻结

累计数量

（股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

累计数量

（股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

累计数量

（股）

占其所持

股份比例

占公司总

股本比例

南一农集团 182,924,731  31.50% 167,850,000  91.76% 28.90% 182,424,031  99.73% 31.41% 1,389,416,244  759.56% 239.24%

杨寿海 6,454  0.0011% / /  /  6,454  100% 0.0011% 32,270  500.00% 0.006%

合计 182,931,185  31.50% 167,850,000  91.76% 28.90% 182,430,485  99.73% 31.41% 1,389,448,514 759.55% 239.24%

注：截至2024年5月26日，南一农集团通过信用交易担保证券账户持有公司500,700

股，通过普通证券账户持有公司 182,424,031 股，合计持有公司 182,924,731 股。

5、截至 2024 年 5 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总余额

为 392,611.42 万元，占公司最近一期经审计净资产 446.75%。其中，

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 233,827.02

万元，占公司最近一期经审计净资产 266.07%；公司及控股子公司对

合并报表内单位提供的担保总余额为 158,784.40 万元，占公司最近一

期经审计净资产 180.68%。截至 2024 年 5 月 26 日，公司及控股子公

司因逾期债务对应的担保余额为 304,705.35 万元、因涉及诉讼的担保

金额为 231,369.29 万元、因担保被判决败诉而应承担损失的金额为

231,369.29 万元。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露

义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。公司郑重提醒广大

投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网，有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董  事  会

2024 年 5 月 27 日