证券代码：688085         证券简称：三友医疗      公告编号：2024-033

上海三友医疗器械股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%权益变动的提示性公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）

股东上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隹正”）

履行已经披露的减持计划，不触及要约收购；

 本次权益变动后，上海隹正持有公司股份 12,422,677 股，占公司总股

本的比例为 5.00%。

 本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2024 年 5 月 18 日披露《上海三友医疗器械股份有限公司关于持股

5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-029），上海隹正计划通过大宗

交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 3,975,200 股，拟减持股份占公

司总股本的比例约为 1.60%，自公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内

（2024 年 6 月 11 日至 2024 年 9 月 11 日）实施，且任意连续 90 日内通过大宗

交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。

2024 年 6 月 11 日收到股东上海隹正发来的《关于股份减持的告知函》及

《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称 上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路 1558 号 3 幢

法定代表人 上海尘宽管理咨询有限公司（委派代表：俞志祥）

出资额 2735.3958 万元人民币

统一社会信用代码 91320600398290190Y

企业类型 有限合伙企业

经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限 2014 年 07 月 11 日 至 无固定期限

主要股东 上海尘宽管理咨询有限公司（0.02%）、郑晓裔（9.84%）、李剑

（8.59%）、罗文鹰（5.51%）、郝艾琼（10.80%）、杨利君

（15.99%）、上海巽澜企业管理有限公司（39.46%）、潘明

（4.46%）、任崇俊（2.44%）、马宇立（2.89%）

通讯地址 上海市嘉定区汇荣路 385 号

（二）权益变动的基本情况

上海隹正于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 6 月 11 日期间，通过大宗交易的

方式减持其所持有的公司无限售流通股数量 1,789,823 股，减持比例 0.72%。

（三）本次变动前后持有的股份数量及比例

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

持有数量

（股）

占总股本比例

（%）

持有数量

（股）

占总股本比

例（%）

上海隹正

无限售条件

流通股股份

14,212,500 5.72 12,422,677  5.00

注：

1、上海隹正减持股份来源：公司首次公开发行前的股份及公司实施资本公积金转增股

本取得股份。

2、信息披露义务人在本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权

委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、除特别说明外，本公告所列示的所有数值计算保留两位小数，尾数差异系四舍五入

所致。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系股东上海隹正实施减持计划，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、

法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友

医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、公司已于 2024 年 5 月 18 日披露《上海三友医疗器械股份有限公司关于

持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-029），本次权益变动系实

施该减持计划。截至本公告披露日，上海隹正尚未实施完成该减持计划。

公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时披露相关信息，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日