证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024–069

科达制造股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东边程先生自前次披露

权益变动报告书以来曾通过大宗交易减持公司股份、公司发行存托凭证导致其持

股比例被动稀释、注销回购股份导致其持股比例被动增加，本次因边程先生与关

琪女士解除婚姻关系进行财产分割，导致边程先生持有公司股份的比例将减少至

2.573%，关琪女士持有公司股份比例将增加至 2.573%，本次权益变动不触及要

约收购。

 边程先生与关琪女士于《表决权委托协议》约定，关琪女士将于完成股

份非交易过户相关手续之日起至其不再持有公司股份之日止，不可撤销地将本次

取得的 49,349,799 股股份所对应的表决权、提名权及提案权委托给边程先生行

使，包括因公司实施送股、资本公积转增股本、主动增持公司股份等事项产生的

股份对应的表决权、提名权及提案权。本次非交易过户完成后，关琪女士构成边

程先生的一致行动人，边程先生可支配的表决权对应的公司股份数量不会发生变

动，即为 98,699,598 股，占公司总股本的比例为 5.146%。

 边程先生与关琪女士承诺，自上述股份办理完毕非交易过户手续之日起

的 12 个月内，不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因公司发生

资本公积转增股本、派送股份红利、配股、增发等产生的股份。

 本次权益变动不会使公司的第一大股东发生变化，亦不会对公司的经营

管理产生实质影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

 本次非交易过户尚未完成相关登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到股东边程先生的通知，其与关琪女士经友好协商，已通过协

议方式办理了解除婚姻关系手续，就财产分割事宜作出相关安排，并于 2024 年

9 月 18 日签署了《表决权委托协议》，该事项将导致公司股东权益发生变动，

边程先生可支配的表决权对应的公司股份数量未发生变动。现将股东边程先生自

前次披露权益变动报告书以来的权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一） 信息披露义务人之一：边程

信息披

露义务

人基本

信息

姓名 边程

住所 广东省佛山市禅城区***

权益变动时间
2020 年 11 月 3 日至本次分割股份在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）完成过户登记手续之日

权益变

动明细

变动方式 变动时间 股份种类 变动股数（股）
占公司总股

本比例[注 3]

大宗交易 2020/11/3-2021/1/18 人民币普通股 -37,600,000 -1.991%

被动稀释[注 1] 2022/7/28 人民币普通股 - -0.161%

被动增持[注 2] 2024/5/14 人民币普通股 - 0.081%

因解除婚姻关系

进行财产分割

以办理完成非交易过户

手续的时间为准[注 4]
人民币普通股 -49,349,799 -2.573%

合计 -86,949,799 -4.644%

（二） 信息披露义务人之二：关琪

信息披

露义务

人基本

信息

姓名 关琪

住所 广东省佛山市顺德区***

权益变动时间 本次分割股份在中国结算上海分公司完成过户登记手续之日

权益变

动明细

变动方式 变动时间 股份种类 变动股数（股）
占公司总股

本比例[注 3]

因解除婚姻关系

进行财产分割

以办理完成非交易过户

手续的时间为准[注 4]
人民币普通股 49,349,799 2.573%

注：1、2022 年 7 月 28 日，公司发行存托凭证对应的境内新增基础 A 股股票于上海证

券交易所上市，公司股本总数从 1,888,419,929 股变更为 1,948,419,929 股，边程先生持股数

量不变，其持股比例被动稀释。

2、2024 年 5 月 14 日，公司注销了回购专用证券账户中的 30,563,538 股回购股份，公

司股本总数从 1,948,419,929 股变更为 1,917,856,391 股，边程先生持股数量不变，其持股比

例被动增持。

3、变动股数占公司总股本比例均以发生变动时的公司总股本为基础测算。

4、本次财产分割将通过中国结算上海分公司办理非交易过户，权益变动时间以办理完

成非交易过户手续时间为准。

（三） 本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

信息披露

义务人

本次权益变动前[注 1] 本次权益变动后[注 2]

持股数量

（股）

占总股本

比例

占公司有表决

权股份总数比

例（总股本剔

除回购股数）

持股数量

（股）

占总股本

比例

占公司有表决

权股份总数比

例（总股本剔

除回购股数）

边程 136,299,598 7.218% 7.386% 49,349,799 2.573% 5.228%

关琪 0 0.000% 0.000% 49,349,799 2.573% 0.000%

合计 136,299,598 7.218% 7.386% 98,699,598 5.146% 5.228%

注：1、本次权益变动前的持股比例以截至 2020 年 11 月 2 日的公司总股本 1,888,419,929

股为基础测算，剔除回购股份数量 43,113,440 股，公司有表决权股份为 1,845,306,489 股。

2、本次权益变动后的持股比例以截至 2024 年 9 月 18 日公司总股本 1,917,856,391 股为

基础测算，剔除回购股份数量 29,999,904 股，公司有表决权股份为 1,887,856,487 股。

（四）为保障公司的稳定经营，关琪女士自愿将其因财产分割获得的全部股

份的表决权等权利委托给边程先生，根据双方签署的《表决权委托协议》，关琪

女士将于完成股份非交易过户相关手续之日起至其不再持有公司股份之日止，不

可撤销地将本次取得的 49,349,799 股股份所对应的表决权、提名权及提案权委托

给边程先生行使，包括因公司实施送股、资本公积转增股本、主动增持公司股份

等事项产生的股份对应的表决权、提名权及提案权，上述表决权委托将于协议完

成签署且双方完成公司股票的非交易过户之日起生效。基于上述安排，本次非交

易过户完成后，关琪女士构成边程先生的一致行动人，边程先生可支配的表决权

对应的公司股份数量不会发生变动。

二、本次权益变动相关说明及后续事项

1、本次边程先生及关琪女士就解除婚姻关系进行分割股份作出《关于不减

持公司股份的承诺函》，主要内容如下：

本人承诺自上述股份办理完毕非交易过户手续之日起的 12 个月内（含非交

易过户完成当日，以下简称“承诺期”），不以任何方式减持所持有的公司股份，

包括承诺期间因公司发生资本公积转增股本、派送股份红利、配股、增发等产生

的股份。在上述承诺期间，若本人违反上述承诺或违规减持公司股份，本人减持

公司股票所得收益将全部归公司所有，并且承担由此引发的一切法律责任。上述

承诺期满后，若本人发生任何减持公司股份的情形，本人将严格遵守证券监管机

构、证券交易所等有关部门颁布的规章及规范性文件的规定，审慎、规范操作，

并及时履行有关信息披露义务。

2、关琪女士未在公司及子公司任职，未参与公司的经营管理，本次权益变

动不会对公司的经营管理产生实质影响，不存在损害公司及其他股东利益的情

形。

3、本次权益变动后，边程先生及其一致行动人关琪女士将持续共同遵守《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份》等相关规定中关于大股东、董监高信息披露、减持额度、减持限制等的规定。

即边程先生及关琪女士将合并计算判断大股东身份，共同遵守通过集中竞价交易

或大宗交易方式任意连续 90 个自然日内的减持比例限制；边程先生与关琪女士

在边程先生任职公司董事期间和任期届满后 6 个月内，各自每年转让的股份不得

超过各自持有的公司股份总数的 25%，同时，双方将分别履行大股东、董事相关

减持预披露等义务。若边程先生或关琪女士未来存在减持计划，双方约定将按照

上年末各自持股比例确定当年的减持额度。若相关法律、法规有所变动，上述减

持比例及额度将据此另行约定。

4、本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。本次权益变动涉及相

关信息详见信息披露义务人于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告

书》。

5、本次非交易过户尚未完成相关登记手续，公司将密切关注非交易过户的

进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

             科达制造股份有限公司董事会

  二〇二四年九月十九日