证券代码：600310          证券简称：广西能源       公告编号：临 2024-084

广西能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人

之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”或“广西能源”）直接控股股东

广西广投正润发展集团有限公司（以下简称“广投正润集团”）拟通过协议转让方

式向间接控股股东广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）转让其持

有的公司无限售条件流通股 21,000,000 股，占公司总股本的 1.43%。

●本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间股份的内部转让，属于同

一控制下的协议转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股

东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控制权发生变更，

不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

●本次协议转让完成后，广西能源集团有限公司在未来 6 个月内不以任何形式

转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市公司股东

减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律

法规的相关规定。

●本次协议转让尚需交易双方严格按照协议约定履行相关义务及上海证券交易

所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记。因此，协议

转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

广西能源股份有限公司直接控股股东广西广投正润发展集团有限公司与间接控
股股东广西能源集团有限公司于 2024 年 12 月 3 日签署了《股份转让合同》，广西

广投正润发展集团有限公司拟通过协议转让方式向广西能源集团有限公司转让其持

有的公司无限售条件流通股 21,000,000 股，占公司总股本 1,465,710,722 股的

1.43%。本次协议转让前后，双方持有公司股份的情况如下：

序

号
 股东名称

协议转让完成前 本次变动情况 协议转让完成后

 股数
占总股

数比例
股数

占总股

数比例
股数

占总股

数比例

1 广投正润集团 496,977,588.00 33.91% -21,000,000.00 1.43% 475,977,588.00 32.47%

2 广西能源集团 250,380,722.00 17.08% 21,000,000.00 1.43% 271,380,722.00 18.52%

 合计 747,358,310.00 50.99%   747,358,310.00 50.99%

本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的数量和比例

均未发生变化。

二、本次协议转让双方的基本情况

（一）转让方的基本情况

1. 名称：广西广投正润发展集团有限公司

2. 注册地址：贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 18 楼

3. 法定代表人：唐丹众

4. 注册资本：23,529.4118 万元

5. 统一社会信用代码：91451100200340229B

6. 企业类型：有限责任公司

7. 成立日期：1999 年 10 月 15 日

8. 经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品

投资开发，房地产开发，房屋出租，金融、证券、旅游及酒店投资经营，工业园区

开发建设，能源贸易。

（二）受让方的基本情况

1.名称：广西能源集团有限公司

2.注册地址：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）

号室、20 楼

3. 法定代表人：唐丹众
4. 注册资本：617,443.6529 万元

5. 统一社会信用代码：91450000751238482E

6. 企业类型：有限责任公司

7. 成立日期：2003 年 7 月 29 日

8. 经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经

营、技术咨询；天然气管道、天然气母站及子站的投资管理；清洁能源项目及分布

式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护及技术开发、技术推广、技

术服务、技术转让、技术咨询；加气站、集中式快速充电站、接收站、码头的投资、

建设、运营、维护；加油站、加氢站、石油化工产业项目、非常规油气及相关产业

的投资、维护；道路普通货物运输；粉煤灰综合利用和开发；电力检修；国内贸易；

国际贸易；贵金属销售；环境卫生管理；以下项目仅限分支机构使用：氧化铝、电

解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。

（三）关联关系或其他利益关系说明

广西广投正润发展集团有限公司为广西能源集团有限公司全资子公司，且二者

同属广西投资集团有限公司控制。

三、股份转让合同的主要内容

甲方（股份转让方）：广西广投正润发展集团有限公司

乙方（股份受让方）：广西能源集团有限公司

目标公司：广西能源股份有限公司

（一）甲方同意按合同约定向乙方转让其所持目标公司的 21,000,000 股股票，

乙方同意按合同约定受让该股份。

（二）根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中

国证监会令第 36 号）第三十二条的规定：国有股东非公开协议转让上市公司股份的

价格不得低于下列两者之中的较高者：

1.提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；

2.最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。

目标公司提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为
5.027 元/股，目标公司最近一个会计年度经审计的每股净资产值为 2.03 元/股。

经甲乙双方协商确定，本转让标的股份对应的转让价格为 5.03 元/股，转让价款合

计为 105,630,000 元。作为取得转让标的的对价，乙方应向甲方支付人民币

105,630,000 元的价款(下称“转让价款”)。

（三）自合同签订之日起 5日内，乙方应向甲方支付股份转让价款的 100%，即

人民币（大写）壹亿零伍佰陆拾叁万元整（¥105,630,000）。乙方应将上述转让价

款支付至甲方指定的收款账户。

（四）自收到股份转让价款之日起 30 个工作日内，甲方、乙方应配合办理完成

目标公司股份转让手续。

（五）因合同项下的股份转让行为所发生的全部税项及费用，如法律法规有规

定的或者双方另有约定的，依规定或者约定办理；无规定或者约定的，由双方平均

分担。

（六）双方约定，合同项下目标公司 21,000,000 股股票对应的过渡期损益均由

乙方承担，合同价款和支付条件不因过渡期损益的情况进行任何调整。

（七）如乙方延迟支付转让价款的，乙方应当以当期转让价款应付未付部分为

基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款市

场报价利率（一年期“LPR”），向甲方支付延期付款期间的逾期利息。

（八）因订立、履行及解除本合同所发生的有关争议，由双方当事人友好协商

解决，协商不成的，任何一方均可以向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本次权益变动对公司的影响

（一）本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间股份的内部转让，不

涉及向市场减持，属于同一控制下的协议转让，不触及要约收购，不会导致公司控

股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。

（二）本次协议转让完成后，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理

结构及持续经营产生重大影响。

五、权益变动所涉及后续事项

（一）本次协议转让符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，未

违反相关承诺。

（二）本次协议转让完成后，广西能源集团在未来 6 个月内不以任何形式转让

本次协议受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市公司股东减持

股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规

的相关规定。

（三）本次协议转让尚需交易双方严格按照协议约定履行相关义务及上海证券

交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记。因此，

本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的

进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息

披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日