证券代码：835174         证券简称：五新隧装       公告编号：2024-111

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的

复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、停牌情况概述

公司当前停牌事项类别为：

√重大事项

□向境内其他证券交易所申请股票转板

□未在规定期限内披露季度报告

□股票交易异常波动

□退市相关

□规定的其他停牌事项

□强制停牌事项

重大事项的具体内容是：

√发行股份购买资产

□筹划控制权变动

□涉及要约收购

□涉及破产重整

□北京证券交易所认定的其他重大事项。

因公司筹划上述事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 9.2.1

条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，经向北京

证券交易所申请，公司股票自 2024 年 11 月 26 日起停牌。

停牌期间，公司每 5个交易日披露了停牌进展公告。

二、停牌事项进展

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股

份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科

技股份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司根据相关法律法规及规范性文件申请股票停牌，具体内容详见公司于

2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定的信息披露平台公开披露的《湖南

五新隧道智能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配

套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-092）。停牌期间，公司分别

于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定的信息披露

平台公开披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于本次交易停牌前一

个交易日前十大股东和前十大无限售条件流通股股东持股情况的公告》（公告

编号 2024-093）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于筹划发行股份及

支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-

094）。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关

于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的相关公告。

三、复牌依据及复牌日期

根据《股票上市规则》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公司重大资产重

组业务指引》（发行股份购买资产适用）等相关规定，经向北京证券交易所申请，

本公司股票自 2024 年 12 月 10 日起复牌。

四、备查文件目录

《重大资产重组或发行股份购买资产复牌申请表》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日  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